股票代码：600475            股票简称：华光股份         编号：临 2007-002

无锡华光锅炉股份有限公司
董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日接到陕西广电网络传媒股份有限公司的通知，公司获得

配售陕西广电网络传媒股份有限公司 2006 年度非公开发行股票 450

万股，价格为 12.98元/股，金额合计 5841万元。

根据有关规定，本公司此次获配的股票自陕西广电网络传媒股份

有限公司本次非公开定向发行结束之日起 12个月内（即 2007年 1月

18 日至 2008 年 1 月 17 日）不出售不转让，锁定期满后在上海证券

交易所上市流通。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007年 1月 22日