证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代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简称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方汇通
公告编号：2007-013

南方汇通股份有限公司
关于股票交易实行“退市风险警示”特别处理的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    由于本公司 2005 年、2006 年连续两个会计年度经审计净利润为亏损，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将实行“退

市风险警示”特别处理。公司股票将于 2007 年 4 月 20 日开市起停牌一个

交易日，2007 年 4 月 23 日起恢复交易，并实行退市风险警示的特别处理。

    实行“退市风险警示”特别处理期间，公司证券简称由“南方汇通”

变更为“*ST 汇通”，证券代码不变，仍为“000920”，股票报价的日涨跌

幅限制为 5％。

    公司董事会将积极采取措施，努力提升经营业绩，争取在 2007 年度扭

亏为盈，并尽早按照相关规定撤销“退市风险警示”。

    若公司出现三年连续亏损的局面，将有可能被暂停上市或终止上市，

敬请广大投资者注意投资风险。

    实行“退市风险警示”特别处理期间，公司接受投资者咨询的主要方

式为：

    1、联系电话：0851-4470866；

    2、传    真：0851-4470866；

    3、电子邮件：msc@southhuiton.com。

    特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日