证券代码：600703   股票简称：S*ST 天颐   编号：临 2007-020

天颐科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，交易价格连续三个交

易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。公司股票已于 2006 年 5

月 8 日起被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理。公司于

2007 年 1 月 18 日对 2006 年度业绩予以了预亏公告，根据《上海证

券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2006 年度继续亏损，

公司股票将在披露 2006 年年度报之日起被上海证券交易所实施暂停

上市。若 2007 年度不能实行盈利，公司股票将被终止上市，敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告

                               天颐科技股份有限公司

                                二 00 七年四月十九日