证券代码：000027  证券简称：深能源 A  公告编号：2007-010

深圳能源投资股份有限公司

解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 43,918,619 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 4 月 27 日。

二、股权分置改革方案概述

1、本次股权分置改革对价方案：

本公司非流通股股东为获得其所持股份的流通权向流通股股东

安排的对价为：

公司非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通

股股东共计支付 65,652,684 股股份，方案实施登记日登记在册的流

通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.35 股股

份；

公司非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通

股股东共计支付 126,442,207.06 元现金，方案实施股份变更登记日

登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付

的 2.60 元现金；

深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）向方案实施

股份变更登记日登记在册的流通股股东派发 437,684,562 份认沽权

证，即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 9 份认沽权证，每份认

沽权证赋予权证持有人可于行权日（认沽权证存续期内最后 5个交易

日，即 2006 年 10 月 21 日至 2006 年 10 月 26 日期间的交易日）以

7.12 元/股（2005 年度分红后调整为 6.692 元/股）的价格向能源集

团出售 1股深能源股票的权利。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

2006 年 4 月 18 日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改

革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：2006 年 4 月 26 日。

三、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出

的承诺及承诺履行情况

1、法定承诺事项

“参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：自公司股权

分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通

过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

能源集团承诺在前项承诺期满后，依有关规定通过深交所挂牌交

易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月

内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。”

承诺履行情况：

经保荐机构向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，对上

述法定承诺事项，参加本次股权分置改革的公司非流通股股东已按照

股权分置改革说明书承诺事项履行了承诺。

2、特别承诺事项

“能源集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005 年至 2007

年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的 50

％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

能源集团承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权

登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资

金提供的足额履约担保函。

能源集团承诺，深能源本次股权分置改革，主要为解决非流通股

股东与流通股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深能源股票上市

为目的，如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规

定的上市条件，能源集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期

限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。”

承诺履行情况：

对于特别承诺事项第一款，深圳市能源投资股份有限公司 2005

年度每股收益0.6元/股，分红方案为以公司2005年末总股本为基数，

向全体股东每 10 股派现金 5.0 元人民币（含税），分红派息股权登记

日为 2006 年 7 月 5 日，除息日为 2006 年 7 月 6 日，2005 年度现金

分红超过了当年实现的可分配利润的 50％；深圳市能源投资股份有

限公司2006年度每股收益0.67元/股，董事会分配预案为以公司2006

年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.5 元人民币（含税），

该议案尚需经过股份公司 2007 年 5 月 17 日召开的 2006 年度股东大

会通过方可实施。2006 年度现金分红预案超过了 2006 年度实现的可

分配利润的 50％。因此，截至目前，在 2005 年和 2006 年的年度分

红方案中，深圳市能源投资股份有限公司第一大股东能源集团已履行

特别承诺事项第一款承诺内容。

能源集团在深圳市能源投资股份有限公司股权分置改革方案实

施之前，已经就所派发的认沽权证向中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司提交了由中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的

31.16 亿元人民币的不可撤消连带责任履约担保函，派发的认沽权证

“深能 JTP1”已于 2006 年 11 月 27 日终止交易，权证行权期间，共

有 32,182 份“深能 JTP1”认沽权证行权。能源集团新增加的 32,182

股深能源 A 股票按照有关规定将锁定 6 个月。未行权的 437,652,380

份“深能 JTP1”认沽权证已按照有关规定注销。能源集团已经履行

特别承诺第二款内容。

在深能源“深能 JTP1”认沽权证行权期间，共有 32,182 份“深

能 JTP1”认沽权证行权，未发生特别承诺第三款应履行的承诺事项。

四、本次解除股份限售安排

1、本次解除股份限售的日期为 2007 年 4 月 27 日；

2、本次解除股份限售的股份总数为 43,918,619 股，占公司股份

总数的 3.6523%，具体如下：

序

号
持有限售股份的股东名称

持有限售股

份数量（股）

本次申请解

除限售的股

份数量（股）

本次可解除限售的股

份数量占公司股份总

数的比例（%）

是否符合解除限

售的条件

1 深圳市能源集团有限公司 603,558,648 0 0 是（未申请解除）

2 深圳市通产实业有限公司 2,769,678 2,769,678 0.2303% 是

3 深圳市广深沙角 B 电力有限公

司
3,462,097 3,462,097 0.2879% 是

4 上海万鑫投资管理有限公司 436,543 436,543 0.0363% 是

5 宜兴市昌丰水处理设备有限公

司
348,798 348,798 0.0290% 是

6 深圳市金达科技实业有限公司 276,968 276,968 0.0230% 是

7 龙源电力集团公司 1,384,839 1,384,839 0.1152% 是

8 杭州锦园丝绸有限公司 599,497 599,497 0.0499% 是

9 深圳市科学技术协会 276,968 276,968 0.0230% 是

10 广州海运（集团）有限公司 1,384,839 1,384,839 0.1152% 是

11 广东电力发展股份有限公司 7,466,522 7,466,522 0.6209% 是

12 广东核电投资有限公司 3,323,613 3,323,613 0.2764% 是

13 秦皇岛港货运总公司 2,769,678 2,769,678 0.2303% 是

14 深圳市能源运输有限公司 1,661,807 1,661,807 0.1382% 是

15 深圳市天行健科技有限公司 2,769,675 2,769,675 0.2303% 是

16 哈尔滨电站设备集团公司 1,384,839 1,384,839 0.1152% 是

17 广州经济技术开发区新华源经

济发展有限公司
2,769,678 2,769,678 0.2303% 是

18 大同铁路万通实业有限责任公

司
1,384,839 1,384,839 0.1152% 是

19 昆山华利能源实业公司 1,246,355 1,246,355 0.1036% 是

20 陕西电力建设总公司 4,777,694 4,777,694 0.3973% 是

21 深圳外商投资企业协会 692,419 692,419 0.0576% 是

22 综合开发研究院 692,419 692,419 0.0576% 是

23 深圳市儿童福利会 346,210 346,210 0.0288% 是

24 深圳市佳德高新技术开发有限

公司
1,011,385 1,011,385 0.0841% 是

25 洋浦新宇峰投资有限公司 681,259 681,259 0.0567% 是

26 深圳市鸿基（集团）股份有限公

司
3,049,200 0 0 否

 合计 650,526,467 43,918,619 3.6523%

注：

本次解除限售股份的限售股东中不包括能源集团。

在股权分置改革方案实施过程中，深能源非流通股东深圳鸿基

（集团）股份有限公司所持公司股份 3,049,200 股已被依法冻结。根

据公司股权分置改革说明书规定，由能源集团代为垫付其应支付股份

对价。该笔垫付的股份对价在股权分置改革方案实施至提交本次解除

限售申请期间尚未偿还，该等股份需解除冻结并向能源集团偿还股份

对价后方可上市流通。

五、公司股本结构变动表
本次解除股份限售前 本次解除股份限售后

股份数量 比例 股份数量 比例

一、有限售条件股份 650,709,219 54.11% 606,790,600 50.46%

1、国家持股

2、国有法人持股 629,108,926 52.32% 603,558,648 50.19%

3、其他内资持股 21,600,293 1.80% 3,231,952 0.27%

其中：

境内法人持股 21,417,541 1.78% 3,049,200 0.25%

境内自然人持股 182,752 0.02% 182,752 0.02%

4、外资持股

其中：

境外法人持股

  境外自然人持股

二、无限售条件股份 551,786,113 45.89% 595,704,732 49.54%

1、人民币普通股 551,786,113 45.89% 595,704,732 49.54%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,202,495,332 100% 1,202,495,332 100%

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，保荐机构国泰君安股份有限公司与

招商证券股份有限公司分别发表意见如下：

截至本核查意见签署日，本次限售股份上市流通符合相关法律、

法规、规章和深圳证券交易所规则；限售股份持有人严格遵守了其在

股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质

性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、其他说明事项

1、根据深能源股权分置改革方案承诺，非流通股东向方案实施

股份变更登记日登记在册的流通股股东共计支付 65,652,684 股股份

和 126,442,207.06 元现金。

在股权分置改革方案实施过程中，能源集团先行代为垫付其余非

流通股东的现金对价部分计 126,442,207.06 元，根据非流通股东承

诺函约定，除了深圳鸿基（集团）股份有限公司外，能源集团代其他

非流通股东垫付的现金对价已从 2006 年度分红派息当中扣还。

2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司的非经营

性资金占用，公司也不存在对该股东的违规担保情况。

3、在本公司股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间，

发生一笔股权转让事项，转让原因为司法拍卖。深圳市佳德高新技术

开发有限公司因借款纠纷案，深圳市南山区人民法院根据（2005）深

南法民二初字第 1075 号民事调解书对持其持有的深能源股权进行拍

卖，洋浦新宇峰投资有限公司拍得深能源股份 750,000 股，股改支付

对价后为 681,259 股，该股份于 2006 年 11 月 21 日在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司办理了股份注册登记变更事项。

4、本次解除股份限售后，公司仍有限售条件股份 606,790,600

股，其中持股的国有法人能源集团持有 603,558,648 股，境内法人深

圳鸿基（集团）股份有限公司持有 3,049,200 股，公司高管持有

182,752 股。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

              深圳能源投资股份有限公司

       董  事  会

                            二○○七年四月二十五日