证券代码：600615  股票简称：丰华股份  编号：临 2006-32

上海丰华（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告

截止 2007 年 6 月 19 日，公司股票连续三个交易日涨幅偏离

值达到 20%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，

公告如下：

公司于 2007 年 6 月 14 日刊登了关于撤消股票交易其他特别处理的公告，

除此之外，公司没有应披露而未披露的重大事项，公司指定的信息

披露报纸为《上海证券报》。公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2007 年 6 月 20 日