证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临 2007-030

广东水电二局股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通的数量为 3257 万股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 8 月 10 日。

一、公司新股发行及股本状况

公司于2006年 8月 10日在深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)8200万

股，目前，公司总股本为 22000 万股，有限售条件的股份为 13800 万股（其中，

本次可上市流通的限售股份为 3257 万股）。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 8 月 10 日。

2、本次可上市流通股份数为 3257 万股，占公司股份总数的 14.80%。本次

可上市流通的限售股份持有人及持有股份情况如下：

序号 限售股份

持有人名称

持有限售股

份数

（万股）

本次可上市

流通股数

（万股）

本次可上市流通股

数占公司股份总数

的比例（%）

1 广东梅雁水电股份

有限公司

1694 1694 7.70

2 广东泰业实业投资

有限公司

521 521 2.37

3 广东省水利电力勘

测设计研究院

352 352 1.60

4 汕头市潮阳区新明

峰贸易有限公司

261 261 1.19
5 广东省建筑科学研

究院

234 234 1.06

6 增城市山河园林绿

化工程有限公司

195 195 0.89

合计  3257 3257 14.80

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时承诺：自发行人股票上市之日

起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购

该部分股份。上述承诺得到严格履行。

四、股份变动情况表

股份类型 本次限售股份

上市流通前（万股）

本次限售股份

上市流通后（万股）

一、有限售条件的流通股 13800 10543

1、国家持股 10543 10543

2、国有法人持股 586

3、境内非国有法人持股 2671

4、境内自然人持股

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、其他

二、无限售条件的流通股 8200 11457

三、股份总数 22000 22000

五、备查文件

限售股份上市流通申请书

                                        广东水电二局股份有限公司

                                            董事会

                                                  2007 年 8 月 7 日