股票简称： ST 春都   股票代码：000885  公告编号：2007—043

洛阳春都食品股份有限公司

关于公司高管股份变动情况的公告

近日公司获知，公司副总经理马建中通过证券交易所交易系统减

持公司股票，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称《业务指引》）

有关规定，现将有关情况公告如下：

一、其持股变动情况

截止上年末其持有公司股份2100股。本年度2007年元月30日其通

过交易系统买入春都股份5000股，买入价格5.59元/股；2007年2月27

日其通过交易系统再次买入春都股份4200股，买入价格6.55元/股。

该次买入后合计持有春都股份11300股。2007年8月6日为股权分置改

革方案实施股份变更登记日，流通股股东持有每10股流通股获付0.5

股对价股份，其持有春都股份合计达到11865股。

2007年8月7日，其通过交易系统减持其持有春都股份的25%即

2966股，卖出价格16.10元/股。本次减持后其持有股份数量为8899

股。

二、处理措施

由于其本次减持交易日2007年8月7日，距其最近一次买入日期

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年2月27日未满6个月，违反了《上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，按照《业务指

引》相关条款，公司董事会已将其所得收益28325.30元（2月27日买

入价格6.55元/股，8月7日卖出价格16.10元/股，每股获利9.55元/

股，卖出2966股合计收益28325.30元）收回交公司，同时要求高管人

员加强相关证券法规的学习，避免此类行为的再次发生。

特此公告。

                           洛阳春都食品股份有限公司

                                 董 事 会

                              二OO七年八月九日