证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2007－051

中材科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

   1.本次限售股份可上市流通数量为 40,593,200 股

   2.本次限售股份可上市流通日为 2007 年 11 月 20 日

  一、公司新股发行及股本状况

       公司于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所发行人民币普通股(A

股)37,900,000 股，目前，公司总股本为 150,000,000 股，有限售条件的股份为

112,100,000 股（其中，本次可上市流通的限售股份为 40,593,200 股）。

二、本次限售股份可上市流通安排

  1.本次限售股份可上市流通时间为 2007 年 11 月 20 日；

2.本次可上市流通股份的总数 40,593,200 股，占限售股份总数的 36.21

％、无限售条件股份总数的 107.11％和公司股份总数的 27.06 ％；各限售股份

持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持

有人名称

持有限售股

份数

本次可上市

流通股数

本次可上

市流通股

数占限售

股份总数

的比例

本次可上

市流通股

数占无限

售条件股

份总数的

比例

本次可上市流

通股数占公司

股份总数的比

例

1

南京彤天科

技实业有限

责任公司 26,595,600 26,595,600 23.72 70.17 17.73

2
北京华明电

光源工业有 6,998,800 6,998,800 6.24 18.47 4.67

限责任公司

3

北京华恒创

业投资有限

公司 3,499,400 3,499,400 3.12 9.23 2.33

4

深圳市创新

投资集团有

限公司 3,499,400 3,499,400 3.12 9.23 2.33

合   计 40,593,200 40,593,200 36.21  107.11 27.06

三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时承诺：自发行人股票上市之

日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收

购该部分股份。上述承诺得到严格履行。

四、股份变动情况表

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

一、有限售条件的流通股 112,100,000 71,506,800

1.国家持股 - -

2.国有法人持股 78,505,600 71,506,800

3.境内非国有法人持股 33,594,400 0

4.境内自然人持股 - -

5.境外法人持股 - -

6.境外自然人持股 - -

7.内部职工股 - -

8.高管股份 - -

9.投资者配售股份 - -

10.其它 - -

有限售条件的流通股合计 112,100,000 71,506,800

二、无限售条件的流通股 37,900,000 78,493,200

1.人民币普通股 37,900,000 78,493,200

2.境内上市的外资股 - -

3.境外上市的外资股 - -

4.其他 - -

无限售条件的流通股合计 37,900,000 78,493,200

三、股份总数 150,000,000 150,000,000

五、备查文件

     限售股份上市流通申请书

特此公告。

  中材科技股份有限公司董事会

                           二○○七年十一月十五日