证券代码：002126 股票简称：银轮股份 编号： 2008－011

浙江银轮机械股份有限公司

关于公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 14,957,964 股，实

际可上市流通数量为 7,859,885 股，上市流通日为 2008 年 4 月 18 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 7,000 万股，首次向社会公开发行 3,000 万股，

并于 2007 年 4 月 18 日在深交所中小企业板上市，上市时总股本总额为10,000

万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东浙江银轮实业发展股份有限公司和实际控制人徐小敏承诺：自

公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股

份，也不由发行人回购其持有的股份。

本次可上市流通限售股份持有人承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之

日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人

回购其持有的股份。持有本次可上市流通限售股份的董事、监事、高级管理人员

另外承诺：前述锁定期满后，若仍出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在

任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数 25%；离职后半年内，

不转让其所持有的本公司股份。

公司股东严格履行了上述承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 4 月 18 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 14,957,964 万

股，占公司股本总额的 14.96%；实际可上市流通数量为 7,859,885 股，占公司

股本总额的 7.86％。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

公司各股东所持首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量和实际可

上市流通的数量。

单位：股
序

号
限售股份持

有人名称
所持限售股

份数
本次解除限

售数量
本次可上市

流通股数
备注

1 袁银岳 2,015,356 2,015,356   503,839 董事

2 王鑫美 2,015,356 2,015,356   503,839 董事兼副总经理

3 王达伦 1,934,744 1,934,744   483,686 董事

4 季善魁 1,652,588 1,652,588   413,147 董事

5 陈邦国 1,531,670 1,531,670 1,531,670

6 陈铭奎 1,281,763 1,281,763 1,281,763

7 周益民 785,988 785,988   196,497 副总经理

8 郭伟 644,917 644,917 644,917

9 冯宗会 632,821 632,821    158,205 监事会主席

10 高敏 584,451 584,451 584,451

11 洪键 523,992 523,992 523,992

12 茅昌溪 483,686 483,686 483,686

13 褚卫明 443,380 443,380 443,380

14 陈能卯 427,252 427,252   106,813 副总经理

合计 14,957,964 14,957,964 7,859,885

四、股份变动情况表

单位：股

本次变动(股)
股份类型 本次变动前

增加 减少
本次变动后

一、有限售条件的流通股 70,000,000 14,957,964 62,140,115
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股 49,000,000  49,000,000
4、境内自然人持股 21,000,000 14,957,964 6,042,036
5、境外法人持股

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

特此公告

      浙江银轮机械股份有限公司

       董事会

       二○○八年四月十七日

6、境外自然人持股
7、高管股份 7,098,079  7,098,079
8、其他
二、无限售条件股份 30,000,000 7,859,885  37,859,885
三、股份总数 100,000,000 14,957,964 14,957,964 100,000,000