股票代码：000885            股票简称：ST 同力    公告编号：2008-036

河南同力水泥股份有限公司

股票交易撤销其他特别处理的公告

本公司 2004 年和 2005 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负

值，根据深圳交易所《股票上市规则》中“特别处理”的有关规定，我公司股票自

2006 年 5 月 8 日开始被实行退市风险警示的特别处理；公司 2006 年度经审计的年

度财务会计报告显示公司实现盈利（扣除非经常性损益后的净利润为负值），2007

年 4 月 24 日经本公司申请及深圳证券交易所核准，本公司股票自 2007 年 6 月 22 日

起改为实施其他特别处理。

西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2007 年年度财务报告出具了标准无保

留意见的审计报告（希会审字[2008]0526 号），报告显示公司 2007 年度经审计的净

利润为 42,192,942.55 元，扣除非经常性损益后的净利润为 42,059,980.20 元；每股

净资产为 1.2063 元。本公司业务运营正常，按照《深圳证券交易所股票上市规则

（2006 年 5 月修订）》第 13.3.7 的有关规定，本公司董事会与 2008 年 4 月 22 日

向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理。

现经深交所核准，决定自 2008 年 6 月 18 日起对本公司股票交易撤销其他特别

处理，公司股票简称由“ST 同力”变更为“同力水泥”，公司股票交易日涨跌幅限

制由 5%恢复为 10%，股票代码不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关

规定，本公司股票交易将于 2008 年 6 月 17 日停牌一天，6月 18 日恢复交易。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二 OO 八年六月十七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。