证券代码：600499          证券简称：科达机电          公告编号：2008–036

广东科达机电股份有限公司

关于大股东减持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年10月9日，公司收到第一大股东卢勤先生、第二大股东边程先生的承

诺函：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的科达机电股份在未来24个

月内，如二级市场股票价格低于15元（从公告之日起因分红、配股、转增等原因

导致股份或权益变化时，应相应调整该价格），将不会通过二级市场减持。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

                                        二○○八年十月十日