证券代码：000157       证券简称：中联重科       公告编号：2008－072

长沙中联重工科技发展股份有限公司

关于限售流通股股东股份减持的公告

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

本次减持股份

股东名称 减持方式 减持时间期间
股数(万股)

占总股本

比例(%)

集中竞价交易 2008.9.2-2008.12.4  1,605.6678 1.06

大宗交易 - - -
佳卓集团有限公司

（Good Excel Group Limited）

其它方式 - - -

2、股东本次减持前后持股情况

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股东名称 股份性质
股数(万股)

占总股本

比例(%)
股数(万股)

占总股本

比例(%)

合计持有股份

（2008.9.2-2008.12.4）
16,836.0708 11.07 15,230.4030 10.01

其中：无限售条件股份 4,205.0418 2.77 1,585.6830 1.04

佳卓集团有限公司

（Good Excel Group

Limited）
      有限售条件股份 12,631.029 8.30 13,644.7200 8.97

注：1、2008年9月4日，本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东Rise Honour

Investments Limited(兴诚投资有限公司，弘毅投资全资子公司)特别承诺：自2008 年9 月

2 日起，（1）在未来十二个月之内无意减持其所控制的中联重科股份。（2）在低于每股25 元

时无意减持其所控制的中联重科股份。详见本公司于2008年9月4日刊登在巨潮资讯网《关于

限售流通股股东追加减持股份承诺的公告》。

2、2008年10月22日，佳卓集团有限公司持有的2,455.6545万股限售股份解除限售并上

市流通，其有限售条件股份由12,631.029万股变为10,175.3745万股，而加上佳卓集团有限

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的大股东兴诚投资有限公司暂予锁定的无限售条件股份3,469.3455万股，总共有

13,644.7200万股成为有限售条件股份。而其无限售条件股份为1,585.6830万股（原有的

4,205.0418万股，减去特别承诺中的无限售条件股份3,469.3455万股，加上解除限售后新增

的2,455.6545万股，减去本次减持的1,605.6678万股）。

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导

意见》等有关规定：

  是    √ 否

2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定

及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最

低减持价格等承诺：

   √是   否

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明。

      长沙中联重工科技发展股份有限公司

                                董   事   会

                              二○○八年十二月六日