公告编号: 2008-045

云南绿大地生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。

特别提示:

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 33,705,066股,实际可上市流通数量为32,655,066股。上市流通日为 2008年12月22日。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

本公司首次公开发行前股本为62,937,280股,首次向社会公开发 行21,000,000股,并于2007年12月21日在深交所中小企业板上市,上 市时股本总额为83,937,280股。

公司上市后股本总额未出现由于利润分配、资本公积转增股本、 增发新股等原因发生变动的情形。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司限售股份持有人在本限售期内均严格履行了其在公司《首次

公开发行股票招股意向书》中对所持股份自愿锁定作出的以下承诺:

公司控股股东何学葵承诺:"自云南绿大地生物科技股份有限公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的 发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后, 上 述股份可以流通和转让。此外,何学葵作为公司董事长承诺:上述承 诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股 份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人 股份。"

公司股东蒋凯西承诺: 自云南绿大地生物科技股份有限公司股票 上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份, 也不由发行人回购其持有的股份。其中, 持有的50万股新增股份, 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内,不进 行转让。承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。此外,蒋凯西 作为公司董事兼财务总监承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每 年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十 五: 在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。

公司股东Treasure Land Enterprises Limited、中国科学院昆 明植物研究所、北京歌元投资咨询有限公司、云南省红河热带农业科 学研究所、严文艳承诺:自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上 市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可 以上市流通和转让。

公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限 公司承诺: 自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行 人同购其持有的股份:此外,自公司完成增资扩股工商变更登记手续 之日起的三十六个月内, 不转让所持有的发行人股份。 承诺期限届满 后,上述股份可以上市流通和转让。

经核查: 上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺, 所持限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2008年12月22日(因12月21日 为星期日,故顺延至12月22日)。
- 2、本次解除限售的股份数量为33,705,066股,占公司总股本的 40.16%; 实际可上市流通数量为32,655,066股,占公司总股本的 38.90%。
 - 3、股份解除限售及上市流通具体情况。

单位:股

序号	限售股份持有人全称	所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	本次实际可上 市流通数量	备注
1	何学葵	24, 032, 214	0	0	董事长
2	Treasure Land Enterprises Limited	11, 187, 456	11, 187, 456	11, 187, 456
3	中国科学院昆明植物研究所	6, 712, 474	6, 712, 474	6, 712, 474
4	北京歌元投资咨询有限公司	6, 617, 998	6, 617, 998	6, 617, 998
5	云南省红河热带农业科学研究所	4, 712, 156	4, 712, 156	4, 712, 156
6	严文艳	3, 074, 982	3, 074, 982	3, 074, 982

7	四川万佳投资有限责任公司	2, 700, 000	0	0
8	深圳市殷图科技发展有限公司	2, 000, 000	0	0
9	蒋凯西	1, 900, 000	1, 400, 000	350, 000	董事 财务总监
合 计		62, 937, 280	33, 705, 066	32, 655, 066

- 注: (1) 根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺,公司第一 大股东何学葵女士所持股份本次不解除限售,继续锁定。
- (2) 根据《公司法》等有关法规的规定,在公司董事兼财务总 监蒋凯西先生本次解除限售的1,400,000股中,其所持公司可流通股 份总数的25%即350,000股为实际可上市流通股份,剩余的1,550,000 股将继续锁定。
- (3) 根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺,限售股份 持有人四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司所 持股份本次不解除限售,继续锁定。
 - (4) 公司限售股份无被质押或冻结情况。

四、股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

股份类型	本次变动前	本次变	本次变动后
成 切 关至	本伙文 别則	增加	减少	本伙文列后
一、有限售条件的流通股	62, 937, 280	1, 050, 000	33, 705, 066	30, 157, 214
1、国家持股	0	0	0	0
2、国有法人持股	11, 424, 630	0	11, 424, 630	0

3、境内非国有法人持股	11, 317, 998	0	6, 617, 998	4, 700, 000
4、境内自然人持股	29, 007, 196	0	4, 474, 982	24, 532, 214
5、境外法人持股	11, 187, 456	0	11, 187, 456	0
6、高管股份	0	1, 050, 000	0	925, 000
7、其他	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	21, 000, 000	32, 655, 066	0	53, 780, 066
三、股份总数	83, 937, 280	33, 705, 066	33, 705, 066	83, 937, 280

2、对公司《上市公告书》的补充说明

公司于2007年12月17日披露的《首次公开发行股票上市公告书》 中"第二节 股票上市情况 • 二、公司基本情况 • (十一)公司股 份可上市交易时间表"之披露中,公司控股股东持有的股份中亦包含 了首次公开发行前十二个月内发行的股份1,800,00股,未分开列示, 现予以补充说明,修正后的表格如下:

公司股份可上市交易时间表

项目	数量 (股)		比例 (%)	可上市交易时间
	控股股东持有的股份	22, 232, 214	35. 32	2010年12月21日
老		1, 800, 000	2.86	2010年12月21日
首次公开发 行前已发行 的股份	首次公开发行前十二个 月内发行的股份	5, 200, 000	8. 26	2010年2月8日
נון אַנוֹנוּן	其他已发行的股份	33, 705, 066	53. 55	2008年12月21日
	小 计	62, 937, 280	100.00	I
V V E - 35	网下配售股份	4, 200, 000	5. 00	2008年3月21日
首次公开发 行股份	网上定价发行股份	16, 800, 000	20. 02	2007年12月21日
	小 计	21, 000, 000	25. 02	1
合计		83, 937, 280	100.00	_

五、备查文件

限售股份上市流通申请表。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年十二月十七日