证券代码：000652   证券简称：泰达股份    公告编号：2009-06

天津泰达股份有限公司

关于北方证券有限责任公司等 8 家非流通股股东上市流通

的提示性公告

  特别提示：

  1、本次限售股份可上市流通数量为 3,258,934 股；

2、本次限售股份可上市流通日为 2009 年 2 月 18 日；

3、本次限售股份上市后，公司尚有 18 家非流通股股东将继续实行限售安

排。

一、股权分置改革方案概述

  1．股权分置改革对价方案要点

以公司总股本 105,398.13 万股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记

日登记在册的全体流通股股东支付 14,485.67 万股股份作为本次股权分置改革

利益平衡的对价安排，即流通股股东每持有 10 股股份获得 3股股份。

  2．通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

  2005 年 11 月 28 日，股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置

改革方案。

  3．股权分置改革方案实施日：2005 年 12 月 12 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

   限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺履行情况

北方证券有限责任公司等

8 家股东

其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，十二个

月内，不上市交易或者转让。
履约完成

三、本次限售股份可上市流通安排

  1．上市流通时间为 2009 年 2 月 18 日；

2．可上市流通股份总数为 3,258,934 股，占公司股份总数的 0.221%；

3．本次限售股份可上市流通情况

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

序号
限售股份持

有人名称

持有限售股

份数（股）

本次可上市流

通股数（股）

本次可上市流

通股数占限售

股份总数的比

例（％）

本次可上市流

通股数占无限

售股份总数的

比例（％）

本次可上市

流通股数占

公司总股本

的比例（％）

冻结的

股份数

量（股）

1
北方证券有

限责任公司
1,541,899 1,541,899 6.51 0.106 0.104 0

2
天一证券有

限责任公司
1,100,293 1,100,293 4.65 0.08 0.074 0

3
苏州中环集

团有限公司
154,185 154,185 0.65 0.01 0.011 0

4

锦州市古塔

区长安中介

所

154,185 154,185 0.65 0.01 0.011 0

5 李越深 30,838 30,838 0.13  0.002 0.002 0

6 蔡志亮 192,731 192,731 0.81 0.01 0.013 0

7 蔡毅红 38,547 38,547 0.16 0.003 0.003 0

8 金志林 46,256 46,256 0.20 0.003 0.003 0

 合  计 3,258,934 3,258,934 13.76 0.224 0.221 0

四、股本变动结构表                                          单位：股

本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型

股数 比例（%）
增减变动数

股数 比例（%）

一、有限售条件的流通股

1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00

2、国有法人持股 1,107,485 0.08 0.00 1,107,485 0.07

3、境内非国有法人持股 21,035,719 1.43 -2,950,562 18,085,157 1.23

4、境内自然人持股 514,949 0.03 -308,372 206,577 0.01

5、境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6、境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7、内部职工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、高管股份 1,025,334 0.07 0.00 1,025,334 0.07

9、投资者配售股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

有限售条件的流通股合 23,683,467 1.61 -3,258,934 20,424,553 1.38

计

二、无限售条件的流通股

1、人民币普通股 1,451,890,385 98.39 +3,258,934 1,455,149,319 98.62

2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4、其他（高管持股） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

无限售条件的流通股合

计
1,451,890,385 98.39 +3,258,934 1,455,149,319 98.62

三、股份总数 1,475,573,852 100 0.00 1,475,573,852 100

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1．本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

股改实施日持有股份情况
本次解限前已解限股份

情况
本次解限前未解限股份情况

序

号

限售股份

持有人名

称 数量（股）
占总股本比

例（%）

数量

（股）

占总股本比例

（%）
数量（股）

占总股本

比例（%）

股份数量

变化沿革

1 北方证券

有限责任

公司

1,475,625 0.14 0 0 1,541,899 0.104 见注 3

2 天一证券

有限责任

公司

1,053,000 0.10 0 0 1,100,293 0.074 见注 3

3 苏州中环

集团有限

公司

147,558 0.01 0 0 154,185 0.011 见注 3

4 锦州市古

塔区长安

中介所

- - 0 0 154,185 0.011 见注 1、3

5 李越深 - - - - 30,838 0.002 见注 2、3

6 蔡志亮 - - - - 192,731 0.013 见注 2、3

7 蔡毅红 - - - - 38,547 0.003 见注 2、3

8 金志林 - - - - 46,256 0.003 见注 2、3

 合计 2,676,183 0.25 0 0 3,258,934 0.221

注 1：公司股改实施日该股东原名为锦州色织布厂。经辽宁省锦州市中级人

民法院裁定，将原锦州色织布厂持有我公司股份变更为锦州市古塔区长安中介所

持有，并于 2008 年 4 月经中国证券登记结算公司深圳分公司变更股东登记；

注 2：公司股改实施日该股东名称为海南天麟科技开发公司杭州办事处。经

上海市长宁区人民法院判决，将原海南天麟科技开发公司杭州办事处持有我公司

股份分别变更为自然人李越深、蔡志亮、蔡毅红和金志林持有，并于 2007 年 12

月经中国证券登记结算公司深圳分公司变更股东登记；

注 3：公司 2008 年 5 月 20 日实施了 2007 年度利润分配（每 10 股送 3股转

增 1 股派 0.34 元含税），北方证券有限责任公司等 8 家股东所持限售股份相应

增加。

2．股改实施后至今公司解除限售情况：

序号
刊登《限售股份上市流通提

示性公告》的日期

该次解限涉及的

股东数量

该次解限的股份总

数量（股）

该次解限股份占当时

总股本的比例（%）

1 2006.12.08 38 户 50,223,742 4.77

2 2007.02.02 9 户 22,245,285 2.11

3 2007.06.27 8 户 11,893,745 1.12

4 2007.12.21 11 户 19,059,895 1.80

5 2008.04.25 4 户 6,869,589 0.65

6 2008.12.12 1 户 419,708,255 28.44

六、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，泰达股份限售股份持有人均履行了其在股权分

置改革方案中作出的各项承诺。泰达股份本次限售股份上市流通并不影响其他股

改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规

和有关承诺的要求继续实行限售安排。泰达股份本次部分限售股份的上市流通符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置

改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定。本次限

售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意泰达股份本次限售股份上市

流通。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营

性资金占用情况

 是    √ 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的

违规担保情况

 是    √ 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股

票的行为；

 是    √ 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关

业务规则的承诺文件

√ 是     不适用；

八、备查文件

  1．限售股份上市流通申请表

  2．保荐机构核查报告

  3．深交所要求提供的其他文件

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董     事     会

  2009 年 2 月 16 日