证券代码：002200
证券简称：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大地              公告编号：2009－035

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于股东减持所持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 8 月 11

日接到股东 Treasure Land Enterprises Limited 关于减持公司股份的报告。截

止到 2009 年 8 月 11 日，Treasure Land Enterprises Limited 已将其所持有的

本公司 5,027,500 股股份全部通过深圳证券交易所大宗交易系统出售。本次减持

后，Treasure Land Enterprises Limited 已不再持有公司股份。

公司属于外资持股低于 25%的外商投资企业，本次 Treasure Land

Enterprises Limited 将所持公司股份全部予以减持后，公司将不再属于外商投

资企业，同时公司将根据相关法律、法规的规定办理变更登记手续。

一直以来，公司外资股东持股比例低于 25%，并未享受国家给予外商投资企

业的相关优惠政策。因此，本次企业类型变更不会对公司的财务状况及经营成果

产生影响。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董   事   会

                                二 OO 九年八月十二日