证券代码：600217      证券简称：ST 秦岭   公告编号：临 2009－029

陕西秦岭水泥陕西秦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水泥陕西秦岭水泥陕西秦岭水泥（（（（集团集团集团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团））））股份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限公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股份有限公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股份有限公司股份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限公司

关于公司股票实行退市风险警示的公告关于公司股票实行退市风险警示的公告关于公司股票实行退市风险警示的公告关于公司股票实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，没有虚假记载没有虚假记载没有虚假记载没有虚假记载、、、、误误误误

导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏。。。。

鉴于公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 8 月 23

日收到铜川市中级人民法院《民事裁定书》（（2009）铜中法民破字第

01-1 号），决定受理申请人铜川市耀州区照金矿业有限公司提出的本

公司进行重整的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.6

条的有关规定，本公司股票于 2009 年 8月 25 日停牌一天，2009 年 8

月 26 日起复牌，公司股票实行退市风险警示。现就有关事项公告如

下：

1、公司股票种类：A股，股票简称：ST 秦岭 ，实行退市风险警

示后股票简称：*ST 秦岭，股票代码：600217，股票的涨跌幅限制为

5％。

2、自公司股票 2009 年 8 月 26 日复牌之日起二十个交易日届满

后的次一交易日，即 2009 年 9月 23 日公司股票实施停牌，待公司重

整计划批准后向上海证券交易所申请复牌。

3、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：

联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊 陕西秦岭水泥（集团）股

份有限公司董事会办公室

邮政编码：727100

董事会秘书： 韩保平

证券事务代表：樊吉社

联系电话 0919－6231630

传真：0919－6233344

公司电子信箱 qlc@vip.163.com

刊 载 公 司 相 关 公 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 址 ：

http://www.sse.com.cn

特此公告

        陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

        董 事 会

          2009 年 8 月 24 日