1

证券代码：600068              股票简称：葛洲坝              编号：临 2010-039
债券代码：126017              债券简称：08 葛洲债

中国中国中国中国葛洲坝葛洲坝葛洲坝葛洲坝集团集团集团集团股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司

关于关于关于关于配股限售股份上市流通的公告配股限售股份上市流通的公告配股限售股份上市流通的公告配股限售股份上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

重要提示：

●本次公司配股限售股份的上市流通数量为 40,033,687 股

●本次公司配股限售股份的上市流通日为 2010 年 5月 17 日

一、配股的相关情况

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月 12

日召开 2008 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司配股方案的议案》，

配股申请于 2009 年 10 月 27 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中

国葛洲坝集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2009]1108 号）文件核

准。按照批复文件的要求，公司于 2009 年 11 月 3日-11 月 9日向全体股东

按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格为 4.26 元/股，共计配售

482,174,079 股。本次配股增加的股份自 2009 年 11 月 17 日起上市，其中：

中国葛洲坝集团公司承诺本次配售获得的 217,513,737 股自配股上市之日

起六个月内不转让，中国建设银行股份有限公司配售获得的 40,033,687 股

自配股上市之日起限售六个月。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，在公司 2009 年配股中，

持有公司股份 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司将所认配的

40,033,687 股自配股上市之日起限售六个月。

三、配股后至今公司股本变动情况

公司“葛洲 CWB1”认股权证于 2010 年 1 月 4 日-1 月 8 日行权，

行权结束后公司股份增加 177,389,354 股，公司总股本增至 2,324,972,651

股。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次配股限售股份上市流通数量为 40,033,687 股。

2、本次配股限售股份上市流通日为 2010 年 5月 17 日。

3、本次配股限售股份上市流通明细清单：

股  东
认配股份数

量（股）

认配后持有股份

数量（股）

本次上市数量

（股）

剩余有限售条件的流通股

股份数量（股）

中国建设银行股

份有限公司
40,033,687 173,479,311 40,033,687 133,445,624

合  计 40,033,687 173,479,311 40,033,687 133,445,624

五、股本变动结构表

本次上市前 本次上市后
股本类别 股份性质

持股数量（股） 持股比例

本次变动

增减（股） 持股数量（股） 持股比例

国有法人持有股份 919,625,523 39.55% -40,033,687 879,591,836 37.83%
一、有限售

条件流通股
有限售条件流通股

合计
919,625,523 39.55% -40,033,687 879,591,836 37.83%

A 股 1,405,347,128 60.45% 40,033,687 1,445,380,815 62.17%
二、无限售

条件流通股
无限售条件流通

股合计
1,405,347,128 60.45% 40,033,687 1,445,380,815 62.17%

合  计 2,324,972,651 100% 0 2,324,972,651 100%

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二○一○年五月十二日