证券代码  600846  股票简称  同济科技   编号 临 2010-025

上海同济科技实业股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司上海同济科技实业股份有限公司

关于股东减持股份的提示性公告关于股东减持股份的提示性公告关于股东减持股份的提示性公告关于股东减持股份的提示性公告

特别提示特别提示特别提示特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）于 2009 年 5

月参与认购本公司非公开增发股票 20,891,364 股，占本公司股本总额的 6.02%

（2010 年 6 月 7 日公司资本公积金转增股本方案实施后持股数变为 30,804,996

股，占公司总股本的 5.92%），承诺锁定期为 12 个月，上市流通日为 2010 年 5

月 24 日，股份性质均为无限售条件流通股。

本公司于 2010 年 7 月 30 日接到国联集团关于减持本公司股票的“说明”及

“简式权益变动报告书”。截止 2010 年 7 月 29 日收盘，国联集团通过上海证券

交易所交易系统累计减持所持有的本公司股份 25,849,696 股，占本公司股本总

额的 5%（其中，2010 年 6 月 7 日，本公司实施资本公积金转增股本方案前抛售

354,700 股，占公司总股本的 0.1%；转增方案实施后抛售 25,494,996 股，占总

股本的 4.90%）。本次股份减持后，国联集团尚持有本公司股份总数为 5,310,000

股，占本公司总股本的 1.02%。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

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 0 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 0 年八月二日