证券代码：300007      证券简称：汉威电子      公告编号：2010-042

河南汉威电子股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前己发

行股份本次解除限售的数量为31,152,680股，实际可上市流通数量为31,152,680

股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 11 月 1 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]957 号”文核准，河南汉

威电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A

股）15,000,000股，每股面值1.00元，发行价格27.00元/股，其中网下配售300

万股，网上发行12,000,000股。公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市，

上市后公司总股本为为59,000,000股。

2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过：以公司 2009 年 12

月 31 日的总股本 59,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 3元（含税），合计派发现金股利 17,700,000 元，其余未分配利润结转下年。

同时，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 59,000,000 股为基数，由资本公积向股

东每 10 股转增 10 股，合计转增 59,000,000 股。本次权益分派实施后，总股本

增加为 118,000,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东履行股份限售承诺情况

① 公司股东宁波君润投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证

券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的

公司的股份，也不由公司回购本公司所持有的股份。

② 根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东（韩琼、肖延岭

等 28 名自然人股东）持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在

证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

截止本公告之日，此次申请解除股份限售的股东均严格遵守相关法律法规

的规定，切实履行上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情形，

上市公司对其是否存在违规担保

公司此次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的

情形，公司对其也不存在担保。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为31,152,680股，

占限售股份总数的35.4%，占公司股本总额的26.4%；实际可上市流通数量为

31,152,680股，占限售股份总数的35.4%，占公司股本总额的26.4%。

3、本次申请解除股份限售的股东共29人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序

号
股东全称

所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）

股份是否存在

质押、冻结情况

1
宁波君润投

资有限公司
6,000,000 6,000,000 6,000,000 否

2 韩  琼 2,915,100 2,915,100 2,915,100 否

3 肖延岭 2,726,500 2,726,500 2,726,500 否

4 张广超 2,724,040 2,724,040 2,724,040 否

5 陈仲青 2,583,000 2,583,000 2,583,000 否

6 方智勇 2,240,240 2,240,240 2,240,240 否

7 赵金领 2,209,900 2,209,900 2,209,900 否

8 吴永莲 2,050,000 2,050,000 2,050,000 否

四、股份变动情况表

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、有限售条件股份 88,000,000 74.58% 31,152,680 56,847,320 48.18%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 88,000,000 74.58% 31,152,680 56,847,320 48.18%

9 高胜国 1,726,920 1,726,920 1,726,920 否

10 李雪梅 1,230,000 1,230,000 1,230,000 否

11 闫玉卿 1,215,240 1,215,240 1,215,240 否

12 邬文秀 1,125,040 1,125,040 1,125,040 否

13 彭春红 994,660 994,660 994,660 否

14 沈晓雷 410,000 410,000 410,000 否

15 王荣贤 164,000 164,000 164,000 否

16 刘凤行 118,080 118,080 118,080 否

17 李晓辉 100,860 100,860 100,860 否

18 陈  彬 80,360 80,360 80,360 否

19 钱  英 77,900 77,900 77,900 否

20 张绪文 75,440 75,440 75,440 否

21 时学瑞 71,340 71,340 71,340 否

22 李志刚 65,600 65,600 65,600 否

23 李志伟 62,320 62,320 62,320 否

24 李红恩 61,500 61,500 61,500 否

25 张惠军 43,460 43,460 43,460 否

26 李珊珊 27,060 27,060 27,060 否

27 郭向利 24,600 24,600 24,600 否

28 霍海航 19,680 19,680 19,680 否

29 任利明 9,840 9,840 9,840 否

合计 31,152,680 31,152,680 31,152,680 --

其中：境内非国有法

人持股
6,000,000 5.08% 6,000,000 0 0

境内自然人持股 82,000,000 69.49% 25,152,680 56,847,320 48.18%

4、外资持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 30,000,000 25.42% 31,152,680 61,152,680 51.82%

1、人民币普通股 30,000,000 25.42% 31,152,680 61,152,680 51.82%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 118,000,000 100.00% 118,000,000 100.00%

五、保荐机构的核查意见

国金证券股份有限公司经核查后认为：

1、汉威电子限售股份持有人宁波君润投资有限公司、韩琼、肖延岭等29名

股东严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的各项承诺；

2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规

章和深圳证券交易所相关规则的有关规定。公司本次限售股份上市流通不存在实

质性障碍；

3、保荐机构同意汉威电子本次限售股份上市流通。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表；

4、保荐机构的核查意见。

                           河南汉威电子股份有限公司

                          董 事 会

                           二〇一〇年十月二十九日