证券简称：上海物贸       证券代码：A 股 600822      编号：临 2010－023
        物贸 B 股                 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司

2009 年非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：
1、本次解除限售的股份为公司2009年非公开发行的A股股票，本次解除限售

的数量为74,345,187 股。
2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2010 年11月12日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况
公司非公开发行 A 股股票方案于 2009 年 5 月 21 日经第五届董事会临时会议审

议通过，并经 2009 年 6 月 8 日经 2009 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2009
年 9 月 22 日收到中国证监会《关于上海物资贸易股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可[2009]969 号），核准公司非公开发行不超过 10,000 万股新股。
本次非公开发行共向 8 名特定对象发行 77,928,307 股 A 股股票，于 2009 年 11

月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据

《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。

具体情况如下：
序号 名称 认购数量（股） 限售期

1 百联集团有限公司 28,364,849 36 个月

2 江苏瑞华投资发展有限公司 15,066,740 12 个月

3 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 8,000,000 12 个月

4 赵宝龙 7,046,718 12 个月

5 吴晔琳 5,000,000 12 个月

6 欧吉钦 5,000,000 12 个月

7 李学明 5,000,000 12 个月

8 李刚 4,450,000 12 个月

二、非公开发行至今公司股本变化情况
公司于 2010 年 5 月 18 日召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《2009 年度

利润分配及公积金转增股本的方案》，即向全体股东每 10 股送 2 股红股、每 10 股派

发 1 元现金红利；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该方案已于 2010 年

6 月 30 日实施完毕，详见《2009 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（编号：

临 2010－014）。上述非公开发行对象所持股份亦相应增加。

三、本次解除限售股份具体情况

1、本次解除限售股份上市流通日为2010年11月12日。

2、本次解除限售股份明细如下：

序号 股东名称
截至本公告

日的持股数

量（股）

本次解除限

售数量（股）

占解除限

售前公司

无限售条

件A股股

份的比例

占公司

全部A
股股份

的比例

占公司

总股本

的比例

1
江苏瑞华投资发展有限

公司
22,600,110 22,600,110 8.09% 5.70% 4.56%

2 江苏汇鸿国际集团针棉

织品进出口有限公司 12,000,000 12,000,000 4.30% 3.03% 2.42%

3 赵宝龙 10,570,077 10,570,077 3.79% 2.67% 2.13%

4 吴晔琳 7,500,000 7,500,000 2.69% 1.89% 1.51%

5 欧吉钦 7,500,000 7,500,000 2.69% 1.89% 1.51%

6 李学明 7,500,000 7,500,000 2.69% 1.89% 1.51%

7 李刚 6,675,000 6,675,000 2.39% 1.68% 1.35%

合计  74,345,187 74,345,187 26.62% 18.77% 14.99%

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股  变动前 变动数 变动后

1、国家持有股份 42,547,274 -- 42,547,274

2、国有法人持有股份

3、其他境内法人持有股份 34,600,110 -34,600,110 0

4、境内自然人持有股份 39,745,077 -39,745,077 0

5、境外法人、自然人持有股份

6、战略投资者配售股份

有限售条件

的流通股份

7、一般法人配售股份

8、其他

有限售条件的流通股份合计 116,892,461 -74,345,187 42,547,274

A 股 279,255,447 +74,345,187 353,600,634

B 股 99,825,006 -- 99,825,006

H 股

其他

无限售条件

的流通股份

无限售条件的流通股份合计 379,080,453 +74,345,187 453,425,640

股份总额  495,972,914 -- 495,972,914

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

                                                    董 事 会

                                             2010 年 11 月 4 日