证券代码：000035     证券简称：*ST科健    公告编号：KJ2011-22

中国科健股份有限公司

股票交易撤消退市风险警示并实行其他特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司由于2008年和2009年连续两个会计年度亏损,根据《深圳证

券交易所股票上市规则》相关规定,深圳证券交易所于2010年4月28日对

本公司股票交易实行股票退市风险警示的特别处理,公司股票简称由

“ST科健”改为“*ST科健”，股票代码不变,股票交易的日涨跌幅限制

为5%。

武汉众环会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具

了无法表示意见的审计报告(非标意见对公司2010年度净利润为正无影

响)，审计报告显示，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为

4678.21万元，每股净资产为-8.00元。根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的有关规定，深圳证券交易所于2011年7月27日正式受理本公司

提交的关于对公司股票交易“撤销退市风险警示,实行其他特别处理”

的申请。现经深圳证券交易所核准，本公司股票交易自2011年8月11日

起 “撤销退市风险警示,实行其他特别处理”，公司股票简称由“*ST 科

健”变更为“ST科健”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，股票代码不

变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交

易将于2011年8月10日停牌一天，8月11日恢复交易。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日