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证券代码:300083          证券简称:劲胜股份          公告编号:2011-049

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于股东追加锁定股份的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%

以上股份的股东广东银瑞投资管理有限公司（以下简称“银瑞投资”）的承诺函。

银瑞投资持有的公司股份，在公司上市后满一年即2011年5月20日解除限售。

截止2011年11月15日，银瑞投资持有公司股份22,182,000股（其中因股权质押限

售股份14,000,000股，无限售流通股份8,182,000股），占公司总股本的11.09%。

银瑞投资承诺自愿追加锁定期：自2011年11月15日起至2012年5月16日止，银瑞

投资不再买卖公司股票。

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。若追加承诺

股东未遵守相关承诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及

时按信息披露要求披露相关信息。公司董事会将在信息披露后两个交易日完成相

关股份的申请锁定手续。

特此公告。

                                   东莞劲胜精密组件股份有限公司

                                董 事 会

                                 二 0 一一年十二月七日 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