证券代码：300065      证券简称：海兰信      公告编号：2012-004

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于股东股权划转的提示性公告

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月13

日收到公司股东乳山市造船有限责任公司（以下简称“乳山造船”，持有公司股

票100万股，占公司总股本的1.81%，均为有限售条件的流通股，股份解除限售

日期为2012年6月24日）发来的通知函，经乳山市人民法院调解，乳山造船与自

然人程正辉达成协议，将其持有的公司100万股股票划转至自然人程正辉名下。

经中国证券登记结算有限责任公司确认，上述股份划转变更事宜已于2012年1月

13日完成。

乳山造船关于对所持股份的限售安排为：“自发行人股票上市之日起十二个

月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由

发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不

超过上市前其所持股份总额的50%。”公司上市后，乳山造船自行申请追加承诺

股份限售事项：“自2009年6月24日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变

更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的

发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

本次股权划转完成后，乳山造船不再持有公司股票，自然人程正辉持有公司

股票100万股，占公司总股本的1.81%，并需继续履行乳山造船关于上述股份的

限售承诺。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                  二〇一二年一月十七日

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。