证券代码：002063            证券简称：远光软件         编号：2012-007

远光软件股份有限公司

关于完成股份性质变更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 18 日发布了《股

东追加承诺公告》（公告编号：2012-002）。公司股东陈利浩先生承诺：2012 年

12月 31 日前不减持所持公司股份；股东林芝地区荣光科技有限公司承诺：2012

年 12 月 31 日前减持不超过所持公司股份的 25%；股东黄建元先生承诺：2012

年 12月 31日前减持公司股份不超过 290万股。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披

露业务备忘录第 20 号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司于 2012 年 1 月

30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更的手

续。本次追加承诺变更股份性质后的股本结构如下：

                                                            单位：股

 本次变动前   本次变动 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、有限售条件

股份

45,525,548 13.39%   84,348,229 24.81%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 45,525,548 13.39% 38,822,681  84,348,229 24.81%

其中：境内非国有

法人持股

  26,832,309  26,832,309 7.89%

境内自然人持股 45,525,548 13.39% 11,990,372  57,515,920 16.92%

4、外资持股

其中：境外法人持

股

境外自然人持股

二、无限售条件

股份

294,400,060 86.61%  38,822,681 255,577,379 75.19%

1、人民币普通股 294,400,060 86.61%  38,822,681 255,577,379 75.19%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数 339,925,608 100% 38,822,681 38,822,681 339,925,608 100%

特此公告。

                                                远光软件股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2012年 1月 30日