证券代码：300065      证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简称：海兰信      公告编号：2012-007

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

2012 年 2 月 23 日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”

或“公司”）接到持股 5%以上的股东北京首冶新元科技发展有限公司（以下简称

“首冶新元”）减持股份的告知函。首冶新元于 2011 年 11 月 01 日至 2012 年 2

月 22 日期间通过二级市场交易共减持公司股份 568,665 股，减持数量占公司总股

本 1.03%，具体情况如下：

一、 股东减持情况

1、 股东减持股份情况：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）

首冶新元

二级市场交易 2011-11-02 29.68 4,000 0.007%

二级市场交易 2011-11-03 30.43 10,000 0.018%

二级市场交易 2011-11-04 30.85 39,000 0.070%

二级市场交易 2011-11-07 30.86 53,418 0.096%

二级市场交易 2011-11-08 30.56 9,030 0.016%

二级市场交易 2011-11-09 30.70 51,600 0.093%

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二级市场交易 2011-11-10 31.17 70,800 0.128%

二级市场交易 2011-11-11 30.74 41,600 0.075%

二级市场交易 2011-11-14 31.42 70,500 0.127%

二级市场交易 2011-11-15 31.57 36,900 0.067%

二级市场交易 2011-11-16 31.39 14,000 0.025%

二级市场交易 2011-11-17 31.84 35,000 0.063%

二级市场交易 2011-11-23 30.92 10,138 0.018%

二级市场交易 2011-11-24 30.61 54,679 0.099%

二级市场交易 2011-12-08 29.01 26,000 0.047%

二级市场交易 2012-02-21 22.19 21,000 0.038%

二级市场交易 2012-02-22 22.96 21,000 0.038%

合计  30.32 568,665 1.03%

2、 股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

首冶新元

合计持有股份 6,486,685 11.71 5,918,020 10.68

其中：无限售条件

股份
6,486,685 11.71 5,918,020 10.68

有限售条件股份 - - - -

二、 其他相关事项说明

1、 首冶新元本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份

转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，其一个月

内通过二级市场集中竞价交易减持股份未超过公司总股本的 1%。

2、 本次权益变动后，首冶新元仍持有 5,918,020 股海兰信股份，占上市公

司总股本 10.68%。

3、 公司基本面未发生重大变化。

三、 备查文件

1、 首冶新元减持股份告知函

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                二〇一二年二月二十四日