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股票代码：600724     股票简称：宁波富达          公告编号：临 2012-08

宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司关于非公开关于非公开关于非公开关于非公开

发行限售股份上市流通的提示性公告发行限售股份上市流通的提示性公告发行限售股份上市流通的提示性公告发行限售股份上市流通的提示性公告

                       重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要提示重要提示重要提示重要提示：：：：

� 本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,000,559,576股；

� 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年4月23日。

一一一一、、、、本公司本公司本公司本公司2009200920092009年非公开发行股票及限售流通的相关情况年非公开发行股票及限售流通的相关情况年非公开发行股票及限售流通的相关情况年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准宁波富达股份有限公司重大资产重组及向宁波城建投

资控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]267号）核准，宁波富

达股份有限公司（下称“公司”）向公司控股股东宁波城建投资控股有限公司（下

称“宁波城投”）非公开发行共计1,000,559,576股人民币普通股（A 股）（下称“本

次非公开发行”），发行价格为人民币7.58元/股，并于2009年4月20日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记手续，

2009年4月22日在上海证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至

1,445,241,071股，本次非公开发行结果已于2009年4月22日刊登于《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二二二二、、、、本次非公开发行至当前本次非公开发行至当前本次非公开发行至当前本次非公开发行至当前，，，，公司股本的变化情况公司股本的变化情况公司股本的变化情况公司股本的变化情况

本次非公开发行至当前，公司股本没有发生变化。

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三三三三、、、、宁波城投宁波城投宁波城投宁波城投作出的限售承诺及其履行情况作出的限售承诺及其履行情况作出的限售承诺及其履行情况作出的限售承诺及其履行情况

宁波富达2009年重大资产重组时向宁波城投发行新增1,000,559,576股，均为有限

售条件的流通股，宁波城投承诺该部分新增股份自非公开发行完成之日起36个月内

不得转让。截至本公告日，宁波城投严格遵守限售承诺。

四四四四、、、、非公开发行限售股份本次上市流通情况非公开发行限售股份本次上市流通情况非公开发行限售股份本次上市流通情况非公开发行限售股份本次上市流通情况

1、本次可上市流通数量为：1,000,559,576股，约占本公司总股本的 69.23%；

2、本次可上市流通日期为：2012年4月23日；

3、本次可上市流通股份的具体情况如下：

发行对象发行对象发行对象发行对象
持有有限售条件股持有有限售条件股持有有限售条件股持有有限售条件股

份数量份数量份数量份数量（（（（股股股股））））

持有有限售条件的持有有限售条件的持有有限售条件的持有有限售条件的

流通股股份占公司流通股股份占公司流通股股份占公司流通股股份占公司

总股本比例总股本比例总股本比例总股本比例

本次上市数量本次上市数量本次上市数量本次上市数量（（（（股股股股））））

剩余剩余剩余剩余持有有限售持有有限售持有有限售持有有限售

条件流通股股份条件流通股股份条件流通股股份条件流通股股份

数量数量数量数量（（（（股股股股））））

宁波城建投资

控股有限公司
1,000,559,576 69.23% 1,000,559,576 0

五五五五、、、、股本变动结构表股本变动结构表股本变动结构表股本变动结构表

单位：股

股份类型股份类型股份类型股份类型    本次上市前本次上市前本次上市前本次上市前    变动数变动数变动数变动数    本次上市后本次上市后本次上市后本次上市后

一、有限售条件股份 1,000857,983 -1,000,559,576 298,407

二、无限售条件股份 444,383,088 1,000,559,576 1,444,942,664

三、股份总数 1,445,241,071  1,445,241,071

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日