证券代码：600527  证券简称：江南高纤   公告编号：临 2012-009

  江苏江南高纤股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

重要内容提示：

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为99,532,710股。

2、本次有限售条件的限售股上市流通日为2012年7月2日。

3、本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为 0股。

一、本次上市流通的有限售条件的流通股来源

根据2011年6月7日中国证监会《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开

发行股票的批复》(证监许可[2011]890号)，公司向8名特定对象非公开发行人民

币普通股49,766,355股，该部分股份的限售期限为12个月，并于2011年6月30日

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2012年5月21日公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资

本公积金转增股本的预案》，以2011年12月31日总股本401,044,695股为基数，

向全体股东按每10股转增10股，共转增401,044,695股，转增后公司总股本为

802,089,390股，因非公开发行形成的限售股份增加到99,532,710股。目前，该

部分股份限售期已满，特申请上市流通。

三、本次有限售条件的流通股市流通安排

（一）本次有限售条件的流通股上市流通数量为99,532,710股。

（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年7月2日。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

三、本次上市流通的有限售条件的流通股明细清单

单位：股

序

号
股东名称

持有有限售

条件的流通

股股份数量

本次上市

流通数量

剩余有限售

条件的流通

股股份数量

1 深圳市中信联合创业投资有限公司 9600000 9600000 0

2 虞文雅 19000000 19000000 0

3 王宏涛 16000000 16000000 0

4 张  萍 16000000 16000000 0

5 中信证券股份有限公司 9800000 9800000 0

6
国泰基金公司-工行-陕西省国际信

托股份有限公司
9600000 9600000 0

7
博弘数君（天津）股权投资基金合

伙企业（有限合伙）
10000000 10000000 0

8
上海哲熙投资管理合伙企业（有限

合伙）
9532710 9532710 0

合   计 99532710 99532710 0

五、股本结构变动表

                                                             单位：股

 本次上市前数量 本次变动数量 本次上市后数量

一、有限售条件的流通股份 99,532,710 -99,532,710 0

1、国家持股

2、国家法人持股

3、其它内资持股 99,532,710 -99,532,710 0

4、其它外资持股

二、无售售条件股份 702,556,680 99,532,710 802,089,390

三、股份总数 802,089,390  802,089,390

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司

二〇一二年六月二十六日