保荐机构关于中国科健股份有限公司

有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书

保荐机构名称：西部证券股份有限公司 上市公司 A股简称：*ST 科健

保荐代表人名称：张武 上市公司 A股代码：000035

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为中国科健股份有限公司（以下简称“中科健”、“上市公司”或“公司”）

股权分置改革的保荐机构，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置

改革业务操作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交

易所的相关规定，对中科健本次申请解除限售的有限售条件股份的股东应满足的

条件进行了核查，情况如下：

一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况

1、被保荐的上市公司股权分置改革基本情况

（1）股改方案要点

非流通股股东为其持有的原非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对

价安排，以公司现有流通股本 42,649,200 股为基数，用资本公积金向方案实施股

权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每 10 股转增 8 股

的股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每 10

股获送 3.91 股，公司总股本将增加至 150,006,560 股。在股权分置改革方案实施后

首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。

（2）股改方案通过及实施情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 4 日经 2006 年度第二次临时股东大会

暨相关股东会议审议通过，以 2007 年 1 月 15 日作为股权登记日实施，于 2007 年

1 月 16 日实施后首次复牌。

2、上市公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、被保荐的上市公司股东在股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况

1、法定义务承诺

公司全体提议股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、特别承诺事项

公司第一大股东深圳科健集团有限公司（以下简称“科健集团”）作出如下

特别承诺：

“持有的原非流通股股份自获得流通权之日起 24 个月内不通过证券交易所

挂牌交易出售股份。”

3、承诺事项的实现方式

在本次股权分置改革安排支付对价之后，全体提议股东将委托公司到中国证

券登记结算公司深圳分公司申请将有限售条件的股份予以锁定，从技术上保证非

流通股股东将严格履行限售期的承诺。

4、承诺事项的担保

    本公司全体提议股东对各项承诺具备完全的履约能力，故不需要进行担保安

排。

5、承诺事项的违约责任

公司全体提议股东未按承诺文件的规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭

受的损失。

6、承诺人声明

公司全体提议股东声明：

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能

力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

本次申请解除限售股份的法人股东为科健集团、深圳市智雄电子有限公司（以

下简称“智雄电子”）；通过对该股东承诺履行情况的核查，保荐机构认为：截

至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股股份的股东科健集团、智雄电子严

格按照承诺的约定切实履行其承诺。

三、被保荐上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，中科健未发生过分配、转增、回购等导致股本结构变化

的事项，总股本为150,006,560股；

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的变化情况

（1）股改实施时各股东持有有限售条件流通股及可上市流通时间情况如下表

所示：

序号 股东名称
持有限售条件流

通股数量（股）
占总股本比例 可上市流通时间

1
深圳科健集团有限公司

15,000,656   10% 2009 年1 月16 日

18,613,344 12.41% 2010 年1 月16 日

小计 33,614,000  22.41%

2
深圳市智雄电子有限公司

7,500,328 5% 2008 年1 月16 日

7,500,328  5% 2009 年 1 月 16 日

15,999,344  10.67% 2010 年 1 月 16 日

小计 31,000,000  20.67%

3 信达投资有限公司  3,300,000  2.20% 2008 年1 月16 日

4 中国科技促进经济投资公司 2,750,000  1.83% 2008 年1 月16 日

5 深圳市投资管理公司  2,574,000 1.72% 2008 年1 月16 日

 合计 73 ,238,000 48.82%

（2）截止本核查意见出具之日前各股东持有有限售条件流通股情况

序号 股东名称
持有限售条件流

通股数量（股）
占总股本比例 可上市流通时间

1
深圳科健集团有限公司

15,000,656   10% 2009 年1 月16 日

18,613,344 12.41% 2010 年1 月16 日

小计 33,614,000  22.41%

2
深圳市智雄电子有限公司

7,500,328 5% 2008 年1 月16 日

7,500,328  5% 2009 年 1 月 16 日

15,999,344  10.67% 2010 年 1 月 16 日

小计 31,000,000  20.67%

 合计 64,614,000 43.08%

根据科健集团和智雄电子在股权分置改革时的承诺，至2010年1月16日，其所

持公司股份可全部申请解除限售。截止本核查意见出具日之前上述二家股东尚未

办理解除限售事宜。

四、本次申请解除限售股股份的股东是否存在损害上市公司利益的情况

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的《关于中国科健股份有限公司控

股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字（2012）251号）和科

健集团相关承诺，截止本核查意见出具之日，科健集团不存在对中科健的非经营

性资金占用情况；中科健未为科健集团提供担保;中科健为科健集团的关联方提供

担保余额为85,543.94万元。

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的《关于中国科健股份有限公司控

股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字（2012）251号）和深

圳市智雄电子有限公司相关承诺，截止本核查意见出具之日，智雄电子不存在对

中科健的非经营性资金占用情况；中科健为智雄电子提供违规担保8767.39万元;

中科健为智雄电子关联方提供担保余额为9,923.56万元。

上述担保,有二笔系中科健2011年年报披露中新增的违规担保，其中一笔系中

科健于2005年为科健集团关联公司往来款承担担保责任,涉及金额2597.7万元,另

一笔系中科健于2003年为智雄电子提供反担保,涉及金额8767.39万元，该二笔担

保均未履行相应的审批程序和临时信息披露义务，已经构成了违反了中国证监会

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定情形。其余担保，均系历

史遗留担保，中科健已经在历年的年报中予以披露。

根据中科健出具的承诺函，中科健为科健集团关联方提供担保余额为

85,543.94 万元，为智雄电子及其关联方担保余额人民币 18,690.95 万元。上述担保

事项各债权人已经向中科健管理人申报债权，并经中科健管理人审查确认及深圳

市中级人民法院裁定列为公司债务，根据《中国科健股份有限公司重整计划》，上

述担保受偿方案为：现金清偿比例为 13.77%，股份的清偿为每 100 元受偿 1.909

股中科健股份，对于未获清偿的部分中科健依法不再承担清偿责任。

科健集团持有中科健 22.41%（33,614,000 股）限售股解禁系执行《中国科健股

份有限公司重整计划》让渡公司持有中科健股份 40%的股份（13,445,600 股）用于

偿还中科健债务。

智雄电子持有中科健 20.67%（31,000,000 股）限售股解禁系执行《中国科健股

份有限公司重整计划》让渡公司持有中科健股份 40%的股份（12,400,000 股）用于

偿还中科健债务。

保荐机构经核查后认为：截止本核查意见出具之日，中科健为科健集团关联

方提供担保,为智雄电子及其关联方提供担保违反了中国证监会《关于规范上市公

司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》的相关规定情形，鉴于上述违规担保已经中科健管理人

审查确认及深圳市中级人民法院裁定列为公司债务，我们认为该问题已经得到解

决。

五、本次申请解除限售股股份的相关情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 64,614,000 股，占上市公司总股本的

43.08%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 8 月 29 日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序

号
股东名称

所持限售流通

股数量（股）

本次申请上市流

通股份数量（股）

占总股本

比例

剩余有限售条件的

流通股股份数量

1 深圳科健集团有限公司 33,614,000 33,614,000 22.41% 0

2 深圳市智雄电子有限公司 31,000,000 31,000,000 20.67% 0

合计 64,614,000 64,614,000 43.08% 0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

（1）2006年1月13日，经国家工商行政管理总局《准予变更登记通知书》（国

登记内变字[2006]第37号）批准，中国科技促进经济投资公司更名为中国科技产

业投资管理有限公司。2007年11月，中国科技产业投资管理有限公司在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券变更登记手续。

（2）2005年7月13日，经国务院国资委《关于深圳市农产品股份有限公司等

18家上市公司国有股划转的批复》（国资产权[2005]689号）批准，将深圳市投资

管理公司持有的ST科健原非流通股2,574,000股全部划转给深圳市通产实业有限

公司，股权性质由国家股变为国有法人股。2006年12月，深圳市通产实业有限公

司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券过户登记手续。

（3）2008 年 1 月 21 日，信达投资有限公司、中国科技产业投资管理有限公

司、深圳市通产实业有限公司有限售条件流通股已上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）

的流通股上市。

此前有限售条件的流通股上市情况如下表所示：

序号 股东名称

股改后持有有限

售条件流通股股

份数量

2008 年 1 月 21

日解售股本数

量

剩余有限售条件

流通股股份数量

1 深圳科健集团有限公司 33,614,000 0 33,614,000

2 深圳市智雄电子有限公司 31,000,000 0 31,000,000

3 信达投资有限公司  3,300,000  3,300,000  0

4 中国科技促进经济投资公司 2,750,000  2,750,000  0

5 深圳市通产实业有限公司 2,574,000 2,574,000 0

合计 73 ,238,000 8,624,000 64,614,000

经保荐机构核查，中科健有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合

《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、其他事项

1、科健集团股权质押冻结情况

2003年3月6日，因申请贷款，科健集团将所持本公司1,100万股法人股质押给

光大银行工业大道支行。广州市中级人民法院对科健集团所持本公司的1,100 万

股法人股实施了司法再冻结，冻结期限自2011年12月19日至2013年12月18日。

2004年3月31日，因申请贷款，科健集团将所持本公司761万股股份质押给中

国民生银行深圳分行。因借款合同纠纷案，北京市第二中级人民法院应中国银行

北京市分行申请，分别对科健集团所持本公司761万股、0.4万股股份实施了司法

再冻结及司法冻结，冻结期限自2007年2月14日至2013年12月26日。

2004 年7 月27 日，因申请贷款，科健集团将所持本公司1,500万股法人股质

押给招商银行松岗支行。上述贷款到期后，科健集团未能归还到期贷款本金和利

息，因此，上述债权银行向法院提出诉前财产保全申请，阳江市江城区人民法院

受深圳市中级人民法院委托,对科健集团所持本公司的1,500万股法人股实了司法

再冻结，冻结期限自2004年11月19日至2012年3月30日。

此外,广州市中级人民法院还对科健集团持有本公司的2261.4万股法人股实

施了司法轮候冻结,委托冻结日期卤2008年9月4日;深圳市福田区人民法院对科健

集团持有本公司的761万股法人股实施了司法轮候冻结,委托冻结日期2011年10

月10日。

2、智雄电子股权质押冻结情况

2004年8月3日，智雄电子将其所持有的本公司3,100万股法人股质押给中国民

生银行深圳分行。2004年8月15日，因智雄电子为深圳市四联电子新技术有限公司

与中国农业银行郑州管城支行签订贷款合同提供担保，深圳市四联电子新技术有

限公司逾期未还，郑州市中级人民法院于2005 年4月27日下发执行通知书（[2005]

郑执一字第157号），对智雄电子持有本公司的3,100万股法人股实施了司法再冻

结，冻结期限为2007 年2 月8 日至2012年7月27日, 郑州市中级人民法院于2012

年7月24日下发执行裁定书（[2005]郑执字第157-10号），解除了对智雄电子持有

本公司的3,100万股法人股的司法冻结。

此外,深圳市中级人民法院先后五次对智雄电子持有本公司的3100万股法人

股实施了司法轮候冻结,委托日期分别是:2006年4月21日、2006年7月28日、2007

年4月3日、2007年6月1日和2009年9月3日。

3、破产重整计划

2011年10月8日，深圳市中级人民法院作出（2011）深中法民七重整字第1-1

号《民事裁定书》，裁定受理本公司破产重整案。2011年10月17日，深圳中院作

出（2011）深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》，裁定自即日起对本公司进

行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司

为本公司重整管理人。同日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1号《决

定书》，批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 2012年5月18

日，深圳中院裁定批准《中国科健股份有限公司重整计划》并终止中国科健重整

程序。2012年6月，管理人依据重整计划实施了第一次财产分配。下一阶段，管理

人和本公司将继续执行重整计划。

七、结论性意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司股东科健集团、智雄电子严格履

行了在公司股权分置改革期间所做出的有关承诺，本次其所提出的有限售条件流

通股上市流通事宜符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司

股权分置改革管理办法》等相关法规和深圳证券交易所的有关规定，亦符合其在

股权分置改革说明书所做的有关承诺，本保荐机构同意中科健本次有限售条件流

通股上市流通。

（本页无正文，为《保荐机构关于中国科健股份有限公司有限售条件流通股上市

流通申请的核查意见书》之签章页）
保荐机构盖章：西部证券股份有限公司

保荐代表人签字：张武

2012 年 8 月 24 日