中信证券股份有限责任公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司

部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限责任公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为聚光科

技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职

调查，就公司本次部分限售股份上市流通事项，发表如下保荐意见：

一、聚光科技首次公开发行股票情况及股本状况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技（杭

州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）公开发行人民币普通股（A

股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民

币90,000万元，扣除发行费用6,312.25万元后，实际募集资金净额为83,687.75

万元。

公司首次本次发行数量4,500万股中，网下配售发行900万股，网上定价发行

3,600万股，公司股票于2011年4月15日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司

股本总额为44,500万股。

网下配售的900万股股票已经于2011年7月15日上市流通，符合《证券发行与

承销管理办法》网下配售的股票自公司首次向社会公众投资者公开发行的股票在

深圳证券交易所上市交易之日起，锁定三个月后方可上市流通的规定。

截至本次申请之日，公司总股本为44,500万股，其中，公司有限售条件股份

数量为40000万股，占公司总股本的89.89%，无限售条件股份为4,500万股，占总

股本的比例为10.11%。本次解除限售的股份数量为23,221,567股，占总股本的5.22%

二、聚光科技本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通时间为2012年10月29日。

2、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下：

公司股东杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴龙山赛伯乐

创业投资有限公司、杭州赛智创业投资有限公司、北京中凡华软投资有限公司、

华软投资 （北京）有限公司承诺：“自持有公司股份之日起（以完成工商变更登

记手续的 2009 年 10 月 28 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管

理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购

本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司股

票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公

司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司

公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份

不超过其所持有股份总额的 50%。”

公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人朱敏、陈斌、王

广宇还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，

本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总

数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开

发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转

让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个

月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股

份。”

经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司

资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的行为。

3、本次限售股份可上市流通情况

本次解除限售股份可上市流通时间为2012年10月29日。本次解除限售股份

23,221,567股，占总股本的5.22%，实际可上市流通股份为23,221,567股，占总

股本的5.22%。

本次解除股份限售股东共计5人，均为法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序

号
股东全称

所持限售

股份总数

本次解

除限售

数量

本次实

际可上

市流通

数量

备注

1
杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业

（有限合伙）
6,451,600 2,903,288  2,903,288  ①

2 绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司 6,451,600 2,838,704  2,838,704  ①

3 杭州赛智创业投资有限公司 29,032,400 13,306,275  13,306,275  ①

4 北京中凡华软投资有限公司 8,064,400 3,628,980  3,628,980  ②

5 华软投资 （北京）有限公司 1,612,800 544,320  544,320  ②

合  计 51,612,800 23,221,567 23,221,567

注：公司董事陈斌先生、董事王广宇先生、董事朱敏先生承诺：“在本人及

本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间

接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不

转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月

内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；

在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报

离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”

①陈斌先生、朱敏先生通过杭州灵峰赛伯乐、绍兴龙山赛伯乐、杭州赛智间

接持有公司股票，其通过三家公司持股的具体情况如下：

序

号

姓名

直接或间接持

有灵峰股份比

例（%）

直接或间接持

有龙山股份比

例（%）

直接或间接持

有赛智股份比

例（%）

间接持有上

市公司股份

数（股）

本次实际可

上市流通数

量（25%）

1 陈斌 1.0495% 0% 8.335% 2,487,560 621,890

2 朱敏 18.9463% 24.0000% 8.3350% 5,190,574  1,297，643

合计 19.9958% 24.0000% 16.6700% 7,678,134  1,919,533

②王广宇先生通过华软、中凡华软间接持有公司股票，其通过两家公司持股

的具体情况如下：

序

号

姓名

直接或间接持有华软

（北京）股份比例（%）

直接或间接持有中凡

华软股份比例（%）

间接持有上市公司

股份数（股）

本次实际可上

市流通数量

（25%）

1 王广宇 65% 20% 2,661,200 665,300

合计 65% 20% 2,661,200 665,300

上述股份均不存在冻结或质押情况。

三、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表

本次变动前

本次变动增减（＋，－）
本次变动后

数量 比例(%) 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 400,000,000 89.89% -23,221,567 376,778,433 84.67%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 273,029,600 61.35% -23,221,567 249,808,033 56.14%

其中：境内法人持股 273,029,600 61.35% -23,221,567 249,808,033 56.14%

境内自然人持股

4、外资持股 126,970,400 28.53%  126,970,400 28.53%

其中：境外法人持股 126,970,400 28.53%  126,970,400 28.53%

境外自然人持股

5.高管股份

二、无限售条件股份 45,000,000 10.11% 23,221,567 68,221,567 15.33%

1、人民币普通股 45,000,000 10.11% 23,221,567 68,221,567 15.33%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 445,000,000.00 100%  445,000,000.00 100%

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，中信证券认为：聚光科技本次申请解除股份限售的股东未违反所持

股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上

市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行

为的通知》等有关规定；聚光科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

中信证券对聚光科技本次限售股份上市流通无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限

公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

               先卫国

庄玲峰

中信证券股份有限公司

年   月   日