证券代码：000876      证券简称：新希望         公告编号：2012-39

   新希望六和股份有限公司

重大资产重组非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 242,281,133 股，占公

司总股本的 13.94%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日：2012 年 11 月 7 日（星

期三）。

     一、公司重大资产重组非公开发行股票的相关情况

公司 2010 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议、2011 年 1

月 6日召开的第五届董事会第六次会议和 2011年 2月 10日召开的 2011

年第一次临时股东大会审议通过了“关于本公司资产出售、资产置换及

发行股份购买资产暨关联交易的相关议案”。2011 年 9 月 9 日，中国证

监会印发《关于核准四川新希望农业股份有限公司重大资产重组及向四

川南方希望实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可

[2011]1429号），核准本次重大资产重组及发行股份购买资产。

2011 年 11 月 4 日，本次非公开发行完成后，公司股本总额增加至

1,737,669,610 股，相关股份变动公告刊登在 2011 年 11 月 3 日的《证

券时报》和巨潮资讯网上。

本次重大资产重组非公开发行中产生的限售股份情况为：

序号
有限售条件股份

持有人

有限售条件

股份数量
初次可上市交易时间 限售条件

1
南方希望实业

有限公司
403,916,262 2014 年 11 月 4 日

自本次新增股份上市之日起三

十六个月内不转让

2
青岛善诚投资

咨询有限公司
99,059,312 2012年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起十

二个月内不转让；上述股份中的 50%

在本次新增股份上市之日起 12 个月

后可以解除限售，剩余 50%股份将一

直锁定至本次新增股份上市之日起

36个月后方可解禁转让。

3
青岛思壮投资

咨询有限公司
99,059,312 2012年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 12

个月内不转让；上述股份中的 50%在

本次新增股份上市之日起 12 个月后

可以解除限售，剩余 50%股份将一直

锁定至本次新增股份上市之日起 36

个月后方可解禁转让。

4
潍坊众慧投资

管理有限公司
97,282,168 2012年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 12

个月内不转让；上述股份中的 67%在

本次新增股份上市之日起 12 个月后

可以解除限售，剩余 33%股份将一直

锁定至本次新增股份上市之日起 36

个月后方可解禁转让。

5
青岛高智实业投

资发展有限公司
70,038,381 2012年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 12

个月内不转让；上述股份中的 65%在

本次新增股份上市之日起 12 个月后

可以解除限售，剩余 35%股份将一直

锁定至本次新增股份上市之日起 36

个月后方可解禁转让。

6
青岛和之望实业

有限公司
65,820,141 2014年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 36

个月内不转让

7
*新疆惠德股权

投资有限公司
50,027,415 2012年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 12

个月内不转让；上述股份中的 65%在

本次新增股份上市之日起 12 个月后

可以解除限售，剩余 35%股份将一直

锁定至本次新增股份上市之日起 36

个月后方可解禁转让。

8
成都新望投资

有限公司
13,755,873 2014年 11月 4日

自本次新增股份上市之日起 36

个月内不转让

9 李 巍 5,663,024 2014年 11月 4日
自本次新增股份上市之日起 36

个月内不转让

10 刘 畅 676,182 2014年 11月 4日 自本次新增股份上市之日起 36

个月内不转让

备注：股东“新疆惠德股权投资有限公司”由原股东“山东惠德农牧科技有限公司”变

更而来。

二、本次重大资产重组非公开发行限售股份持有人的承诺履行情况

截至本公告之日，上述股东均严格遵守限售承诺，且不存在该股东

对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等损害公司利益

行为的情况。

  三、本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通情况

1、本次重大资产重组非公开发行限售股份可上市流通数量

为 242,281,133 股；

2、本次重大资产重组非公开发行限售股份可上市流通时间为 2012

年 11 月 7 日（星期三）；

本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

序

号
股东名称

持有限售条

件股份数量

（股）

本次上市有

限售条件股

份数量（股）

本次上市股份占解

除限售后无限售条

件股份的比例

本次上市有限售

条件股份占公司

总股本的比例

剩余有限售

条件股份数

量（股）

1
青岛善诚投资

咨询有限公司
99,059,312 49,529,656 4.61% 2.85% 49,529,656

2
青岛思壮投资

咨询有限公司
99,059,312 49,529,656 4.61% 2.85% 49,529,656

3
潍坊众慧投资

管理有限公司
97,282,168 65,179,053 6.07% 3.75% 32,103,115

4

青岛高智实业

投资发展有限

公司

70,038,381 45,524,948 4.24% 2.62% 24,513,433

5
新疆惠德股权

投资有限公司
50,027,415 32,517,820 3.03% 1.87% 17,509,595

合   计 415,466,588 242,281,133 22.56% 13.94% 173,185,455

四、本次重大资产重组限售股份上市后股份变动情况

 变动前（股） 本次变动（股） 变动后（股）

一、有限售条件的股份合计 905,821,341 -242,281,133 663,540,208

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 905,298,070 -242,281,133 663,016,937

其中：境内非国有法人持股 898,958,864 -242,281,133 656,677,731

境内自然人持股 6,339,206   6,339,206

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管持股 523,271   523,271

二、无限售条件股份 831,848,269 242,281,133 1,074,129,402

1、人民币普通股 831,848,269 242,281,133 1,074,129,402

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

4、其他

三、总股本 1,737,669,610   1,737,669,610

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月六日