证券代码：600187       证券简称：国中水务      编号：临 2013-012

黑龙江国中水务股份有限公司

关于股东减持股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年 2 月 25 日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司” ）

接到公司股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津” ）通知，国

中天津在2013年2月25日通过上海证券交易所的大宗交易系统减持本公司股份

3,220,000 股，占公司总股本 0.7537%,交易价格为 9.30 元/股。

至此，国中天津已累计减持本公司股份 110,000,000 股，占本公司总股本的

25.75%，明细如下：

项目 买入 卖出

时间
股票数量

（股）

交易价格

（元/股）

股票数量（股） 交易价格

（元/股）

2013年1月14日 - - 18,940,000 8.03

2013年1月16日 - - 2,400,000 8.03

2013年1月28日 - - 21,360,000 8.03

2013年1月31日 - - 21,360,000 8.03

2013年2月07日 - - 21,360,000 8.07

2013年2月19日 - - 8,600,000 8.66

2013年2月20日 - - 12,760,000 8.60

2013年2月25日 - - 3,220,000 9.30

合计   110,000,000

目前，国中天津在未来 12 个月内没有继续减持本公司股份的计划。

本次减持前，国中天津持有本公司股份 122,945,000 股，占本公司总股本的

28.78%，为本公司第一大股东；本次减持后，国中天津持有本公司股份

119,725,000 股，占公司总股本的 28.02%，仍为本公司第一大股东。

特此公告！

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                             2013 年 2 月 25 日 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