证券代码：000068          证券简称：ST华赛           公告编号：2013-37

深圳华控赛格股份有限公司

撤销股票交易其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司股票交易将于2013年5月20日停牌1天，2013年5月21日开市起复牌。

2.公司股票交易将于2013年5月21日开市起撤销其他风险警示，证券简称由

“ST华赛”变更为“华控赛格”，证券代码不变，仍为000068，股票交易日涨跌

幅限制由5%恢复为10%。

3.风险提示：公司2012年度财务报告显示，2012年度公司营业收入、净利润

及公司净资产还较低，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示基本情况

注册会计师对公司2009年度的财务会计报告出具了无法表示意见的审计报

告，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》中“其他特别处理”

第13.3.1条的有关规定，深圳证券交易所自2010年4月1日起对本公司股票实行其

他风险警示，股票简称由“赛格三星”变更为“ST三星”，股票代码不变。

2013 年 1 月 28 日公司完成了股份过户登记 ，原股东三星康宁投资有限公

司、三星康宁（马来西亚）有限公司分别将其持有的公司股份转让给了深圳市华

融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司。

2013 年 3 月 8 日公司完成了工商变更登记手续，公司更名为“深圳华控赛

格股份有限公司”。经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司股票简称自 2013

年 3 月 13 日起由“ST 三星”变更为“ST 华赛”，股票代码不变。

二、撤销股票交易其他风险警示的相关情况

公司于 2009 年 8 月关停了全部 CRT 生产线，2012 年度公司开展了厂房租赁

和商品贸易业务，目前经营情况正常。经审计，公司 2012 年度实现营业收入

10,495.43 万元，净利润 316.61 万元，截至 2012 年末公司净资产为 23,300.69

万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 6,111.19 万元，公司

可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，大华会计师事务所对公司

2012 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字

[2013]002669 号审计报告）。

目前，公司银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成

决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违规担保的情形。

根据《深圳证劵交易所股票上市规则（2012 年修订）》的规定，对照公司

2012 年度财务报告及公司经营状况，公司认为目前公司不触及《深圳证券交易

所股票上市规则（2012 年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情

形。

于 2013 年 5 月 13 日召开的公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了

《关于向深圳证劵交易所申请撤销股票交易其他风险警示的议案》，同日向深圳

证券交易所递交了《撤销对公司股票交易实施的其他风险警示的申请》。

经深圳证券交易所审核批准，自 2013 年 5 月 21 日起撤销本公司股票交易的

其他风险警示。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

                              2013 年 5 月 20 日