证券代码：002081                    证券简称：金螳螂                 公告编号：2013-044

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于

2013 年 7 月 1 日收到公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（以下简

称“金螳螂集团”）通知：金螳螂集团于 2013 年 6 月 28 日减持了公司股份

15,800,000 股，占公司总股本比例为 1.35%。本次减持后，金螳螂集团持有公司

股份 290,135,702 股，占公司总股本比例为 24.71%，仍为公司控股股东。

具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

2、本次减持前后持股情况

股东

名称

本次减持前 本次减持后

持股数量 占总股本比例 持股数量 占总股本比例

金螳螂集团 305,935,702 26.06% 290,135,702 24.71%

注：目前，公司总股本为 1,174,029,300 股。（2013 年 6 月 27 日，公司首

期股权激励计划 18 名激励对象中有 1 名激励对象自主行权第三个行权期可行权

股票期权 227,814 份，公司总股本增至 1,174,029,300 股。）

二、其他情况说明

1、金螳螂集团和公司第二大股东金羽（英国）有限公司（以下简称“金羽

公司”）同为公司实际控制人朱兴良先生控制。本次减持后，金螳螂集团和金

羽公司持有公司股份数合计由 588,176,708 股减少到 572,376,708 股，占公司总

股本的比例合计由 50.10%减少到 48.75%，公司的实际控制人仍为朱兴良先

生。

股东名称 时间 减持方式 数量（股） 价格（元） 占总股本比例

金螳螂集团 2013-06-28 大宗交易 15,800,000 25.72 1.35%

2、金螳螂集团本次减持遵守了《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作

指引》等相关规定，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等

有关规定。

3、苏州金螳螂企业（集团）有限公司和金羽（英国）有限公司承诺：未来

六个月内不通过证券交易系统买卖金螳螂公司股份。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一三年七月一日