证券代码：300090                       证券简称：盛运股份                   公告编号：2013-057

安徽盛运机械股份有限公司

关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 26 日（周

一）接到公司控股股东、实际控制人开晓胜先生减持公司股份的告知函：开晓胜

先生因个人理财安排的需要，分别于 2013 年 8 月 22 日、8 月 26 日通过大宗交

易方式减持公司无限售条件流通股共计 400 万股，占公司总股本的 1.56%， 具

体情况如下：

 一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东姓名 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例

开晓胜
大宗交易 20130822 30.80 2,000,000 0.78%

大宗交易 20130826 30.40 2,000,000 0.78%

合   计    4,000,000 1.56%

    2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

开晓胜

合计持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

84,194,000 32.98% 80,194,000 31.42%

其中：无限售流通股 15,048,500 5.89% 11,048,500 4.33%

    高管锁定股 69,145,500 27.09% 69,145,500 27.09%

    二、说明

1、本次减持股东任职公司董事长，该股东兼董事长严格遵守了持股承诺： “自

公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有

的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事，在任职期间，每年转

让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后， 开晓

胜先生仍为公司控股股东及实际控制人。

2、公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

开晓胜先生关于股份减持的告知函。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2013 年 8 月 26 日