1

证券代码：002142         证券简称：宁波银行         公告编号：2013-030

宁波银行股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 383,820,529 股，占公司总股

本的 13.31%。

2、本次限售股份上市流通日为 2013 年 10 月 25日。

一、 公司 2010 年非公开发行股票相关情况

2010 年 9 月 2 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于

核准宁波银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2010]1212号），核准公司非公开发行不超过 383,820,529股新股。

2010 年 10 月 25 日，公司完成向宁波市电力开发公司、

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（新加坡华侨银

行有限公司）、宁波富邦控股集团有限公司、华茂集团股份有限公

司、雅戈尔集团股份有限公司 5名发行对象发行 383,820,529 股 A

股股票的发行及上市手续。本次发行完成后，公司总股本由

2,500,000,000 股增加至 2,883,820,529 股。

二、 股东履行股份限售承诺情况

宁波银行本次非公开发行 5名发行对象宁波市电力开发公司、

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（新加坡华侨银

行有限公司）、宁波富邦控股集团有限公司、华茂集团股份有限公

司、雅戈尔集团股份有限公司承诺认购的股票限售期为股份上市之

日起 36个月内不转让本次认购的股份。

上述承诺已得到严格履行。

三、 本次限售股份上市流通安排

（一）本次申请解除限售股份上市流通日为 2013 年 10 月 25

日。

（二）本次申请解除限售股份数量为 383,820,529股，占公司

总股本的 13.31%。

（三）本次申请解除限售股份及申请上市流通股份情况

单位：股

序号 限售股份持有人名称 持有限售股份数 本次解除限售股份数 实际可上市流通股份数

1 宁波市电力开发公司 26,000,000 26,000,000 26,000,000

2 OVERSEA-CHINESE BANKING

CORPORATION LIMITED

（新加坡华侨银行有限公司）

146,320,529 146,320,529 146,320,529

3 宁波富邦控股集团有限公司 70,500,000 70,500,000 70,500,000

4 华茂集团股份有限公司 70,500,000 70,500,000 70,500,000

5 雅戈尔集团股份有限公司 70,500,000 70,500,000 70,500,000

合计   383,820,529 383,820,529 383,820,529

四、 股份变动情况表

股份性质 本次变动前(股) 本次变动增加(股) 本次变动减少(股) 本次变动后(股)

一、有限售条件股份 396,362,521  0  383,820,529  12,541,992

1、国家持股 0 0  0 0

2、国有法人持股 26,000,000 0  26,000,000 0

3、境内一般法人持股 211,500,000 0  211,500,000 0

4、高管锁定股 12,541,992 0  0 12,541,992

5、境外法人持股 146,320,529 0  146,320,529 0

二、无限售条件股份 2,487,458,008  383,820,529    2,871,278,537

三、股份总数 2,883,820,529   383,820,529   383,820,529 2,883,820,529

五、 其他事项

本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非

经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担

保情况。

六、 备查文件

宁波银行股份有限公司限售股份上市流通申请表。

特此公告。

  宁波银行股份有限公司董事会

                             二〇一三年十月二十二日