证券代码：300145           证券简称：南方泵业           编号：2013-062

南方泵业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告

南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）于 2013 年 12

月 27 日接到公司控股股东、实际控制人沈金浩先生发出的通知，其于 2013 年

12 月 13 日做出的《股份减持计划》已提前实施完毕，累计通过大宗交易的方式

减持其通过杭州南祥投资管理有限公司持有的南方泵业无限售条件流通股

6,740,000 股，占公司总股本的 4.65%。本次减持计划中未执行的减持额度不再

减持，同时沈金浩先生看好公司未来的发展前景，承诺自本公告日起的六个月内

不减持公司股份，相关事项具体情况如下：

1.2013 年 12 月 13 日，公司控股股东、实际控制人沈金浩先生向公司发出

《股份减持计划书》，告知其因个人原因及资金需求，预计将于 2013 年 12 月

19 日-2014 年 5 月 18 日期间（6 个月内）减持不超过 1,450 万股公司股份，

即不超过公司股本总数的 10.00%。

详情请见公司于 2013 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《南方泵业股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》。

2.2013 年 12 月 18 日，公司收到控股股东、实际控制人沈金浩先生发出的

通知，其控制的杭州南祥投资管理有限公司于 2013 年 12 月与其子沈洁泳先生签

署了《股份转让协议书》及《关于股份转让协议的补充协议》，将其所持的 730

万股（占总股本的 5.03%）南方泵业股份转让给沈洁泳先生。

详 情 请 见 公 司 于 2013 年 12 月 18 日 及 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

3.2013 年 12 月 24 日，公司收到控股股东、实际控制人沈金浩先生发出的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

《股份减持告知函》，沈金浩先生于 2013 年 12 月 23 日-2013 年 12 月 24 日期

间通过大宗交易的方式减持其通过杭州南祥投资管理有限公司持有的南方泵业

无限售条件流通股 6,740,000 股，占公司总股本的 4.65%。

详情请见公司于 2013 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告》。

4.截至本公告日，沈金浩先生共计减持公司股份 14,040,000 股，本次减持

计划中未执行的减持额度不再减持，同时沈金浩先生看好公司未来的发展前景，

承诺自本公告日起的六个月内不减持公司股份。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

                                       董  事  会

                                   2013 年 12 月 27 日