1

在证券代码：300266 证券简称：兴源过滤   公告编号：2014-043

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于部分股东追加股份锁定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 2014 年 5 月 15 日，杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)收到公司兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、

张鹏出具的《关于所持公司股份的流通限制和锁定期的承诺函》，兴源控股有限

公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏承诺将目前所持有的公司限售股锁

定期限延长十二个月，即限售期延长至 2015 年 9 月 26 日。具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

（一）追加承诺股东简介

1、兴源控股有限公司

住所：杭州市余杭区良渚街道中潘塘村

注册资本：伍仟万元

法定代表人：周立武

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券

期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业

形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；机械设备、电子产品销售；货

物进出口，其他无须经审批的一切合法项目。

2、韩肖芳，未在公司担任任何职务，与公司董事长周立武先生为公司实际

控制人。

3、徐孝雅，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、张正洪，现任公司监事会主席, 公司副总工程师。

5、陈彬，现任公司运营总监，未在公司担任董事、监事或高级管理人员。

6、张鹏，现任公司轻工事业部经理，未在公司担任董事、监事或高级管理

人员。

（二）追加承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别
股数

(万股)

占总股本比

例(%)
解除限售日期

兴源控股

有限公司
有限售条件股份 5240.768 37.49 2014-09-27

韩肖芳 有限售条件股份 599.04 4.28 2014-09-27

徐孝雅 有限售条件股份 179.712 1.28 2014-09-27

张正洪 有限售条件股份 49.92 0.35 2014-09-27

陈彬 有限售条件股份 179.712 1.28 2014-09-27

张鹏 有限售条件股份 74.88 0.53 2014-09-27

（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

追加承诺股东最近十二个月均不存在减持本公司股份的情况。

二、此次追加承诺的主要内容

（一）股东延长限售期承诺的主要内容

股东名

称

追加承

诺股份

性质

追加承诺涉及股份

原限售

截止日

延长锁

定期限

延长锁定

期后的限

售截止日

设定的最

低减持价
股数

(万股)

占总股

本比例

(%)

兴源控

股有限

公司

首 发 限

售股
5240.76

8
37.49

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

韩肖芳
首 发 限

售股
599.04 4.28

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

徐孝雅
首 发 限

售股
179.712 1.28

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

张正洪
首 发 限

售股
49.92 0.35

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

陈彬
首 发 限

售股
179.712 1.28

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

张鹏
首 发 限

售股
74.88 0.53

2014-09

-26
12 个月

2015-09-

26
无

（二）本次承诺不涉及最低减持价格

（三）违反承诺减持股份的所得全部上缴上市公司，并承担由此引发的一

切法律责任。

三、公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反

承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约

责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理

变更股份性质的相关手续。

四、备查文件

公司控股股东兴源控股有限公司、公司自然人股东韩肖芳、徐孝雅、张正

洪、陈彬、张鹏出具的《关于所持公司股份的流通限制和锁定期的承诺函》。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会

 2014 年 5 月 15 日