证券代码：000685          证券简称：中山公用        编号：2014-038

中山公用事业集团股份有限公司

关于大股东中汇集团变更减持公司股份

方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 5月 28 日，公司公告了《中山公用事业集团股份有限公

司关于大股东中汇集团拟减持公司股份的提示性公告》（具体详情请

见在巨潮网上披露的公告（公告编号：2014-029）），现就该事项的进

展情况进行公告。

2014 年 6月 24 日，公司收到大股东中山中汇投资集团有限公司

（以下简称“中汇集团”）的书面函件（《关于中汇集团变更减持中山

公用 13%股份方式的函》），主要内容如下：

 “公司经初步咨询相关管理机构的意见，结合近年来国有股减

持选择交易方式的相关案例，经研究，公司拟减持的中山公用 13%股

份将采取协议转让方式，不再采取证券交易系统大宗交易方式进行，

转让价格以股份转让信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格

算术平均值为基础确定。公司将根据《国有股东转让所持上市公司股

份管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集的方式择优选取受让方。

上述减持方案已经通过公司董事会审议通过，公司将根据《国有

股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，履行相关审

批程序。”

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

本次股份拟协议转让事项须经国务院国资委同意后方能组织实

施。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

                              二〇一四年六月二十四日