证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临 2014-39

中体产业集团股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

本公司股票于 2014 年 8 月 11 日、8 月 12 日和 8 月 13 日连续三个交易日收

盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，

已构成股票交易异常波动。由于未能发布公司股票交易异常波动公告，公司股票

已于 8 月 14 日—22 日停牌。

根据相关规则，公司已于本公告日发布《公司股票交易异常波动公告》（临

2014-37）和《关于收到大股东<关于国家体育总局体育基金管理中心对股权分置

改革承诺事项说明公告>的公告》（临 2014-38）。经公司申请，公司股票将于 2014

年 8 月 25 日开市起复牌。

特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

                                           二○一四年八月二十二日