证券代码：600388        证券简称：   龙净环保         编号： 临  2014-044

福建龙净环保股份有限公司

关于出售广州发展股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

 2012年6月26日，公司通过参与广州发展(600098)非公开发行A股竞价成功，持

有广州发展非公开发行A股股票共计4,370万股，认购价格6.42元/股，使用资金人民

币28,055.40万元，占广州发展非公开发行A股后总股本的1.59%，公司认购的股份锁

定期十二个月。

2014年12月8日至2014年12月11日，公司通过股票交易系统累计出售所持有的广

州发展股票4,370万股，占所持该公司股票总数的100%。

二、交易标的基本情况

公司所持广州发展股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有

关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施的情形。

三、对公司当期净利润的影响

公司出售上述广州发展股票累计成交金额33,958.55万元，税前利润5,903.15万

元。预计产生税后净利润4,683.92万元。上述数据未经会计师事务所审计，对公司

本年利润影响额以会计师事务所审计数为准。

四、风险提示

上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

                        福建龙净环保股份有限公司

                          董 事 会

                          2014年12月12日