证券代码：300012           证券简称：华测检测       公告编号：2014-087

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

2014 年 12 月 26 日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）

收到持股 5%以上股东郭勇先生的减持公司股份的告知函，郭勇先生于 2014 年 12

月 26 日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股 960,000 股，占公司总股本

的 0.25%。2013 年 2 月 7 日——2014 年 12 月 26 日期间，郭勇先生通过深圳证券

交易所大宗交易系统累计减持华测检测无限售条件流通股16,264,499股, 累计减

持比例达到华测检测总股本的 4.78%。

自 2013 年 1 月起，公司进入股权激励计划行权期。2013 年 2 月 7 日——2014

年 12 月 26 日期间，公司向激励对象定向增发股票 2,928,000 股。另外，2014 年

10 月 18 日，公司非公开发行新股 10,441,746 股。因此郭勇先生的持股比例被稀

释。综合考虑郭勇先生的股份减持变动和股份稀释变动，郭勇先生所持华测检测

股份的变动比例为 5%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持情况

股东名称 减持期间 减持数量（股） 减持均价 减持方式 减持比例（%）

郭勇

2014-12-26 960,000 14.16元 大宗交易 0.25%

2014-5-27 2,400,000 18.10元 大宗交易 0.65%

2014-5-22 2,600,000 17.79元 大宗交易 0.70%

2014-5-14 2,166,699 18.92元 大宗交易 0.59%

2013-11-6 3,520,000 17.26元 大宗交易 0.95%

2013-9-16 3,200,000 16.90元 大宗交易 0.87%

2013-2-7 1,417,800 19.40元 大宗交易 0.77%

合计 16,264,499 —— 大宗交易 4.78%

备注：

1、2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以 2012 年 12 月 31

日总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）,以资本公积金转增股本，向全

体股东每 10 股转增 10 股。2013 年 4 月 19 日，公司披露了《2012 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股

权登记日为：2013 年 4 月 26 日，除权除息日为：2013 年 5 月 2 日。权益分派方案实施完毕后，公司总股本

从 183,982,500 股变更为 367,965,000 股。

2、自 2013 年 1 月起，公司进入了股票期权激励计划行权期，本次行权采取自主行权模式。本报告中的股本

比例均为根据中国登记结算公司当日下发的最新股本总数计算。

2、股东本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数 （股）
占总股本比

（%）
股数 （股）

占总股本比例

（%）

郭勇

合计持有股份 19,118,250 10.39% 20,554,201 5.39%

其中：无限售条件流通

股份
    4,779,563 2.60% 20,554,201 5.39%

二、其他相关事项说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》的有关规定；

3、本次减持的股东郭勇先生不是公司的实际控制人、控股股东。

三、备查文件

郭勇减持股份的告知函。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

                                          董   事   会

                                        二○一四年十二月二十六日