券代码：600721              股票简称：百花村             公告编号：临 2015-005

             新疆百花村股份有限公司

关于限售股份上市流通更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司于2015年2月4日发布的《新疆百花村股份有限公司关于限售股份上市流通的

提示性公告》中“重要内容提示、第一节本次解除限售股上市类型、第五节本次限

售股上市流通情况”作如下更正 ：

   原公告为：

   重要内容提示：

本次解除限售的股份数量为127,834,562股。

本次解除限售股上市流通日期为2015年2月9日。

现更正为：

   重要内容提示：

本次解除限售的股份数量为127,834,562股。

本次解除限售股上市流通日期为2015年2月10日。

原公告为：

一、本次解除限售股上市类型

 非公开发行限售股：

2007年，公司以3.82元/股的发行价格向农六师国资非公开发行46890000股股

份，用于购买其持有的天然物产70%股权，天然物产70%股权评估值高于认购股票总

价款的金额19909510.46元，由农六师国资捐赠给公司。具体情况如下：

                                                      （单位：股）

序号 发行对象名称 认购股份数量 限售期限

1 农六师国有资产经营有限责任公司 46890000 36个月

2008年1月8日，本公司办理完成资产认购股份的股权登记相关事宜。

 现更正为：

一、本次解除限售股上市类型

 非公开发行限售股：

2007年，公司以“股改+增发互为前提”的方式，以3.82元/股的发行价格向农

六师国资非公开发行46890000股股份，用于购买其持有的天然物产70%股权，天然物

产70%股权评估值高于认购股票总价款的金额19909510.46元，由农六师国资捐赠给

公司。具体情况如下：

                                                      （单位：股）

序号 发行对象名称 认购股份数量 限售期限

1 农六师国有资产经营有限责任公司 46890000 36个月

2008年1月8日，本公司办理完成资产认购股份的股权登记相关事宜，中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司将其确定为股改锁定股份。

     原公告为：

    五、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的数量

公司本次解除限售股份的数量为127,834,562股，占总股本的比例为51.44%。

2、本次解除限售股份的上市流通时间

公司本次解除限售股份的上市流通时间为2015年2月9日。

3、本次申请解除限售的股东及上市流通情况

公司本次申请解除限售的股东及上市流通情况如下：

序号 发行对象 所持限售股份

总数

本次解除限售股

份数量

1 第六师国有资产经营有限责任公司 127,834,562 127,834,562

 合计 127,834,562 127,834,562

    现更正为：

    五、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的数量

公司本次解除限售股份的数量为127,834,562股，占总股本的比例为51.44%。

2、本次解除限售股份的上市流通时间

公司本次解除限售股份的上市流通时间为2015年2月10日。

3、本次申请解除限售的股东及上市流通情况

公司本次申请解除限售的股东及上市流通情况如下：

序号 发行对象 所持限售股份

总数

本次解除限售股

份数量

1 第六师国有资产经营有限责任公司 127,834,562 127,834,562

其中
2007年股改+增发时锁定股份 46,890,000 46,890,000

2010年重组时锁定股份 80,944,562 80,944,562

 合计 127,834,562 127,834,562

   《新疆百花村股份有限公司关于限售股上市流通的提示性公告》其他内容不变，

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

                                      2015 年 2 月 5 日