证券代码：600283                证券简称：钱江水利        编号：临 2015—004

1

钱江水利开发股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：67,665,758 股

发行价格：11.01 元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号 名称
认购股数

（股）

认购金额

（元）

锁定期

（月）

1 中国水务投资有限公司 10,205,500 112,362,555.00  36

2
浙江省水利水电投资集团有

限公司
6,874,200 75,684,942.00  36

3 财通基金管理有限公司 30,000,000 330,300,000.00  12

4
广发证券资产管理（广东）有

限公司
17,000,000 187,170,000.00  12

5
申万菱信（上海）资产管理有

限公司
3,586,058 39,482,498.58  12

合计 67,665,758  744,999,995.58

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，其

中中国水务投资有限公司(简称：“中国水务”)、浙江省水利水电投资集团有限

公司（简称：“水电投资集团”）本次认购股票自上市之日起 36 个月内不得转

让，预计上市时间为 2018 年 3 月 2 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个交易日；其他特定对象本次认购股票自上市之日起 12 个月内不得转

让，预计上市时间为 2016 年 3 月 2 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2013年5月27日，发行人召开第五届董事会第五次临时会议，审议通

过了本次非公开发行A股预案。

（2）2013年6月14日，发行人召开2013年第一次临时股东大会，审议通过

了本次非公开发行A股议案。

（3）2014年6月13日，发行人召开第五届董事会第十次临时会议，审议通

过了本次非公开发行A股股票决议有效期延期一年的议案。

（4）2014年7月3日，发行人召开2014年第二次临时股东大会，审议通过

了本次非公开发行A股股票决议有效期延期一年的议案。

2、本次发行监管部门核准程序

（1）2014年6月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过

本次非公开发行股票方案。

（2）2014年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准钱江

水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］903号），

核准公司非公开发行不超过102,054,800股新股。

（二）本次发行情况

1、股票类型：人民币普通股（A 股）

2、股票面值：人民币 1.00 元

3、发行数量：67,665,758 股

4、发行价格：11.01 元/股

5、募集资金总额：人民币 744,999,995.58 元

6、发行费用：人民币 25,867,665.76 元

7、募集资金净额：人民币 719,132,329.82 元

8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

截至 2015 年 2 月 16 日，包括中国水务、水电投资集团、财通基金管理有

限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限

公司在内的 5 家发行对象将认购资金 744,999,995.58 元全额汇入了中信证券为

本次发行开立的专用账户。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（特

殊普通合伙）出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验[2015]1-7

号），上述 5 家发行对象缴纳认购款项共计 744,999,995.58 元。

截至 2015 年 2 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）承销费后

的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《钱江水利开发股份有限公司验资报

告》（天健验[2015]23 号），发行人通过本次非公开发行 A 股股票，增加注册资

本人民币 67,665,758 元。本次非公开发行在扣除发行相关费用人民币

25,867,665.76 元后，募集资金净额为人民币 719,132,329.82 元，其中转入股本

人民币 67,665,758 元，余额人民币 651,466,571.82 元转入资本公积。

本次发行新增股份已于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理了登记托管手续。

（四）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购

对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结

论意见

“本次非公开发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东

大会及中国证监会核准批复的要求；

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》

和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则（2011 年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关

规定；

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利

益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则

（2011 年修订）》等有关法律、法规的规定。

除发行人的控股股东中国水务投资有限公司、第二大股东浙江省水利水电投

资集团有限公司外，本次认购对象中不包括发行人的实际控制人、实际控制人或

控股股东控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构

及人员存在关联关系的关联方。除发行人的控股股东中国水务投资有限公司、第

二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司外，发行人实际控制人、实际控制人

或控股股东控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机

构及人员存在关联关系的关联方无直接或间接认购本次发行的股份的情形。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

 “发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权和批准，本次非公

开发行股票已履行完毕的发行程序公平、公正，符合有关法律、法规及规范性文

件的规定；为本次非公开发行股票所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价

单》等法律文件合法有效；本次非公开发行股票所确定的发行对象、发行价格、

发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律、

法规及规范性文件和发行人股东大会决议的规定。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 67,665,758 股，未超过中国证监会核准的上限

102,054,800 股。发行对象总数为 5 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和

《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订）》的相关规定。公司和保

荐机构、主承销商根据簿记建档情况，依次按照“认购价格优先、认购金额优先

及收到《申购报价单》时间优先”等原则，确认最终发行价格为 11.01 元/股，

并最终确定以下 5 名发行对象：

序

号

发行

对象

认购股数

（股）

认购金额

（元）

限售期

（月）

预计上市

时间

1 中国水务投资有限公司 10,205,500 112,362,555.00  36 2018 年 3 月 2 日

2
浙江省水利水电投资集

团有限公司
6,874,200 75,684,942.00  36 2018 年 3 月 2 日

3 财通基金管理有限公司 30,000,000 330,300,000.00  12 2016 年 3 月 2 日

4
广发证券资产管理（广

东）有限公司
17,000,000 187,170,000.00  12 2016 年 3 月 2 日

5
申万菱信（上海）资产管

理有限公司
3,586,058 39,482,498.58  12 2016 年 3 月 2 日

合计 67,665,758  744,999,995.58

（二）发行对象基本情况

1、中国水务投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市宣武区南线阁街 10 号

注册资本：人民币 120,000 万元

法定代表人：叶建桥

经营范围：水源及饮水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固

废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；

节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出

口业务等。

2、浙江省水利水电投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：浙江省杭州市凯旋路 195 号

注册资本：人民币 60,000 万元

法定代表人：朱永健

经营范围：经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产，实业投资，

水利水电项目投资，水利综合开发，水务项目投资开发，清洁能源项目投资开发

等。

3、财通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：阮琪

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

 4、广发证券资产管理（广东）有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：张威

经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业

务）

5、申万菱信（上海）资产管理有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区希雅路 69 号 2 幢 4 层 4021 室

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：过振华

经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。

（三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象中中国水务投资有限公司为公司控股股东，浙江省水利

水电投资集团有限公司为公司第二大股东。其他发行对象除持有（或其管理的证

券投资基金持有）本次发行的股票外，与公司不存在关联关系。

除发行人的控股股东中国水务投资有限公司、第二大股东浙江省水利水电投

资集团有限公司外，本次认购对象中不包括发行人的实际控制人、实际控制人或

控股股东控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构

及人员存在关联关系的关联方。除发行人的控股股东中国水务投资有限公司、第

二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司外，发行人实际控制人、实际控制人

或控股股东控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机

构及人员存在关联关系的关联方无直接或间接认购本次发行的股份的情形。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要

求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况

截至 2015 年 1 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下表所示：

股东名称 持股总数（股） 持股比例（%） 股份性质
持有限售条件股

份数量（股）

中国水务投资有限公司      72,911,553  25.55  A 股流通股 0

浙江省水利水电投资集团有限公

司
     49,105,708  17.21  A 股流通股 0

浙江省水电实业公司      16,077,044  5.63  A 股流通股 0

西藏同信证券股份有限公司约定

购回式证券交易专用证券账户
      2,733,800  0.96  A 股流通股 0

郑翔玲       2,004,372  0.70  A 股流通股 0

泰康人寿保险股份有限公司－分

红－个人分红－019L－FH002

沪

      1,992,818  0.70  A 股流通股 0

申银万国证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户
      1,741,458  0.61  A 股流通股 0

张秋平       1,288,970  0.45  A 股流通股 0

长江证券股份有限公司       1,229,400  0.43  A 股流通股 0

中国银行股份有限公司－嘉实新

收益灵活配置混合型证券投资基

金

      1,143,400  0.40  A 股流通股 0

合  计 153,544,483 52.65  - 0

（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况（截至股份登记日）

股东名称 持股总数（股） 持股比例（%） 股份性质
持有限售条件股

份数量（股）

中国水务投资有限公司 83,117,053 23.55% A 股流通股 10,205,500

浙江省水利水电投资集团有限公

司
55,979,908 15.86% A 股流通股 6,874,200

浙江省水电实业公司 16,077,044 4.55% A 股流通股 0

财通基金-光大银行-财通基金-小

牛定增 1 号资产管理计划
6,097,561 1.73% A 股流通股 6,097,561

财通基金-工商银行-外贸信托-恒

盛定向增发投资集合资金信托计

划

5,679,443 1.61% A 股流通股 5,679,443

申万菱信基金-光大银行-申万菱信

资产-华宝瑞森林定增 1 号
3,586,058 1.02% A 股流通股 3,586,058

财通基金-工商银行-富春定增 57

号资产管理计划
2,787,456 0.79% A 股流通股 2,787,456

股东名称 持股总数（股） 持股比例（%） 股份性质
持有限售条件股

份数量（股）

西藏同信证券股份有限公司约定

购回式证券交易专用证券账户
2,733,800 0.77% A 股流通股 0

广发证券-工行-广发金管家睿利债

券分级 1 号集合资产管理计划
2,500,000 0.71% A 股流通股 2,500,000

广发证券-广发-广发金管家多添利

集合资产管理计划
2,500,000 0.71% A 股流通股 2,500,000

合  计 181,058,323 49.88%  40,230,218

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 67,665,758 股，总股本将

增至 352,995,758 股，其中控股股东中国水务投资有限公司持有 83,117,053 股，

其持股比例较发行前有所下降，但仍为公司的控股股东。本次发行不会引起公司

控股股东和实际控制人的变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

股份类别

本次发行前

（截至 2014年 12月 25日）
本次变动

本次发行后

（截至完成股份登记）

股份数量（股）
占总股

本比例
股份数量（股） 股份数量（股）

占总股

本比例

一、有限售条件股份 - - 67,665,758 67,665,758 19.17%

二、无限售条件股份 285,330,000 100.00% - 285,330,000 80.83%

三、股份总数 285,330,000 100.00% 67,665,758 352,995,758 100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司业务与收入结构的影响

本次非公开发行股票所募集的资金全部用于供水及水处理项目和补充流动

资金，对本公司主营业务的范围不会产生任何影响。

本次非公开发行股票完成后，公司资本金实力将显著增强，净资产规模得到

明显提高，财务结构更为健康，对本公司主营业务的发展将更为有利。

（二）对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发

生变化。本次发行完成后，中国水务投资有限公司仍为公司的控股股东。公司将

按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更

登记。本次非公开发行不会导致公司高管人员结构发生变化。

（三）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产规模与净资产规模同时增加，有助于公司增强

资金实力，为后续发展提供有力保障。本次发行完成后，公司的资产负债率将得

以降低，资产负债结构更加合理，财务风险进一步降低。

（四）对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金投资项目具备良好的盈利前景，若顺利实施并稳定运营，

可有效提高公司下属水厂供水规模与供水质量，公司的主营业务收入和盈利水平

将得到进一步提高。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人 王东明

保荐代表人 马滨、郑淳

项目协办人 郭强

项目组成员 高琦、敬峥、叶滨

办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电 话 010-60838867

传 真 010-60833955

发行人律师事务所：广东诚公律师事务所

负责人 肖寒梅

经办律师 李志军、梁雪莹

办公地址 广东省深圳市福田区莲花支路 1 号公交大厦 15 楼

电 话 0755-61391688

传 真 0755-61391689

审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人 郑启华

经办注册会计师 朱大为、崔文正

办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号

电 话 0571-88216888

传 真 0571-88216999

验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人 郑启华

经办注册会计师 朱大为、崔文正

办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号

电 话 0571-88216888

传 真 0571-88216999

七、上网公告附件

（一）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告

（二）保荐机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见

（三）钱江水利开发股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书

(四) 中信证券关于钱江水利非公开发行股票之上市保荐书

特此公告。

钱江水利开发有限公司董事会

                            2015 年 3 月 4 日