证券代码：600652            证券简称：爱使股份             公告编号：2015－15

上海爱使股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

●截至 2015 年 3 月 5 日上海证券交易所（以下简称：上交所）

交易收盘，公司股票价格已达到二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累

计 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交

易异常波动。

●经向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而未

披露的重大信息。

●公司董事会确认，公司各项生产经营活动一切正常，无异常情

况。

●自2015年2月2日至3月5日,公司股票涨幅为107.56%，煤炭行业

中涨幅前十家上市公司平均涨幅为19.19%，与其相比公司股票涨幅平

均偏离值为88.37%。

 公司于 2015 年 3 月 6 日收到上交所《关于对上海爱使股份有限

公司股价异常波动事项的问询函》（上证公函【2015】第 0172 号）（以

下简称“问询函”），该问询函要求公司对公司名称变更的具体情况、

同行业公司业绩及股价变动说明公司近期股价波动情况，以及公司核

实是否存在应披露而未披露的、对公司股价产生较大影响的信息予以

说明。现就公司对问询函的相关内容进行自查后的具体情况说明如下：

一、股票交易异常波动的具体情况

截至 2015 年 3 月 5 日上交所交易收盘，公司股票价格已达到二

个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 20%。根据《上海证券交易所交

易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、2015 年 2 月 27 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，

审议通过公司董事会和监事会的换届选举、关于变更公司名称及经营

范围等决议。相关公告于 2015 年 2 月 28 日披露在上海证券报、证券
日报和上交所网站。

2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股

股东及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发

行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入

等重大事项，并在未来 3 个月内也不会策划上述重大事项。

3、公司董事会确认，公司各项生产经营活动一切正常，无异常

情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

1、公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有

关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应

披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的

信息。

2、近期，公司持续关注相关网络媒体报道，未发现有影响公司

股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在需要公司澄清的有关事

宜。

四、公司与煤炭行业部分上市公司相关数据的对比

2015 年 2 月 2 日至 3 月 5 日，公司与煤炭行业中涨幅前十家上市

公司股票的涨幅及偏离值数据如下：

序号 公司名称
2 月 2 日至

3 月 5 日涨幅（%）
偏离值（%）

2014 年年度净利润

（万元）

2014 年第三季度净利润

（万元）

1 爱使股份 107.56  - 尚未披露 -9,524.12

2 贤成矿业 14.13  93.43  7935.66 15,460.58

3 国投新集 12.01  95.55  尚未披露 -108,218.09

4 新大洲 A 10.02  97.54  尚未披露 9,236.66

5 安源煤业 9.27  98.29  尚未披露 3,323.83

6 郑州煤电 8.49  99.07  尚未披露 -17,353.49

7 露天煤业 8.34  99.22  尚未披露 22,983.77

8 美锦能源 7.71  99.85  尚未披露 338.62

9 平庄能源 7.50  100.06  尚未披露 -461.33

10 山西焦化 6.85  100.71  尚未披露 2,062.85

  平均值 19.19  88.37 - -

五、必要的风险提示

1、鉴于公司本次重大资产重组的实施，结合公司整体发展战略

及实际经营管理需要，经董事会九届三十八次会议审议通过，公司注

册名称全称拟由“上海爱使股份有限公司”变更为“上海游久游戏股
份有限公司”。相关公告于 2015 年 2 月 5 日披露在上海证券报、证券

日报和上交所网站。公司名称变更事项已经公司 2015 年第一次临时

股东大会审议通过。截止公告披露日，公司名称变更事项尚需上海市

工商行政管理局核准。

2、2014 年 10 月 8 日，公司披露了本次重大资产重组上市公司最

近两年一期的备考合并利润表简表情况：

单位：万元
项目 2014 年 1-5 月 2013 年度 2012 年度

营业收入 75,122.26 206,045.07  219,493.58

营业成本 54,197.90 126,953.75  133,574.75

营业利润 -6,361.27 2,215.22  19,344.64

利润总额 -6,533.65 4,895.42  22,984.60

净利润 -7,007.18 3,438.61  20,658.95

归属于母公司所有者的净利润 -2,929.24 3,540.96  18,618.19

上述简表2014年1-5月营业收入中，煤炭业务收入占比84.41%，

游戏业务收入占比 11.22%。

本次重大资产重组实施后，公司主营业务从单一的煤炭开采和销

售转变为煤炭开采销售与网络游戏运营并行的双主业格局。

煤炭业务方面：由于受国内宏观经济增速放缓，煤炭行业产能过

剩，需求低迷，市场价格持续走低等不利因素影响，2014 年公司控股

子公司山东泰山能源有限责任公司煤炭销售收入大幅减少，以致本期

归属于上市公司股东的净利润约为-25,000.00 万元。相关公告于 2015

年 1 月 31 日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站。

网游业务方面：近年来，国内网络游戏行业发展迅速，市场容量

不断增加，行业产值屡创新高，不断有新的经营者通过新设或并购的

途径涉足网游行业，市场与行业竞争日益激烈。为此，游久时代（北

京）科技有限公司与其他网游公司同样面临着市场竞争风险、行业政

策风险、技术更新换代过快等风险。

上交所网站、上海证券报和证券日报是公司选定的信息披露媒体，

公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大

投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

二Ｏ一五年三月七日