证券代码：002717         证券简称：岭南园林           公告编号：2015-031

岭南园林股份有限公司

关于公司部分股东追加股份锁定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日披露了《首

次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-014），根据

公告内容，公司股东新余长袖投资有限公司（原名上海长袖投资有限公司，以下

简称“长袖投资”）持有公司的 21,900,819 股限售股份及冯学高持有公司的

9,433,590 股限售股份于 2015 年 2 月 25 日上市流通。为了更好的履行上述股东

在公司首次公开发行股票时所做出的承诺，上述股东将追加锁定持有公司的部分

股份，具体情况如下：

一、上述股东在公司首次公开发行股票招股说明书中及上市公告书中做出

的减持承诺：

1、股东长袖投资承诺

在长袖投资所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证

监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，

长袖投资将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持所

持有的公司公开发行股票前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部

分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日

予以公告：（1）减持前提：不存在违反长袖投资在公司首次公开发行时所作出的

公开承诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行价，如公司上市后有利

润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（3）减

持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如

果长袖投资预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，

将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在所持公司股

票锁定期届满后的12个月内，长袖投资减持所持公司老股的数量不超过本公司持

有公司老股数量的25%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，长袖

投资减持所持公司老股数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公

司持有公司老股数量的25%。（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减

持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。

2、股东冯学高承诺

在其所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相

关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减

持本人所持有的公司上市前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部

分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日

予以公告：（1）减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承

诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行价。如公司上市后有利润分配

或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（3）减持方式：

通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未

来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交

易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在其所持公司股票锁定期届满

后的 12 个月内，其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 15%；

在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，其减持所持公司老股数量

不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老股数量的15%。

（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减

持股份，则需重新公告减持计划。

注：（冯学高共持有公司股份 10,993,590 股，其中，所持 1,138,201 股股票

的锁定期为公司上市之日起 36 个月，9,855,389 股股票的锁定期为公司上市之

日起 12 个月。）

二、上述股东追加股份锁定的具体安排

根据上述股东在公司首次公开发行股票时所做出的承诺，上述股东将追加锁

定持有公司的部分股份，公司将于本公告披露之日起两个交易日内向中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司办理相关事宜，具体安排如下表如示：

特此公告。

股东全称
所持限售条件

股份数（股）

已上市流通

股份数（股）

截止 2016 年 2

月 17 日可减持

股份数（股）

追加锁

定期数
追加锁定股份数（股）

追加锁定股份的

锁定期限
备注

新余长袖投

资有限公司
21,900,819 21,900,819 5,475,204

第一期 16,425,615
2015-2-25 日至

2016-2-18 日
持股 5%以上股东单

独锁定承诺

第二期

以截至 2016 年 02 月 18 日，持

有公司股份总数的 75%进行锁

定，持有公司股份总数的 25%

可上市流通。

2016-2-19 日至

2017-2-18 日

冯学高 10,993,590 9,433,590 1,478,308

第一期 9,515,282
2015-2-25 日至

2016-2-18 日

董事、副总经理单独

锁定承诺

第二期

以截至 2016 年 02 月 18 日，持

有公司股份总数的 85%进行锁

定，15%可上市流通（除锁定期

为公司上市之日起 36 个月的

1,138,201 股股票外）。

2016-2-19 日至

2017-2-18 日

岭南园林股份有限公司

                                                                                                 董事会

               二 O 一五年三月十二日