杭州中恒电气股份有限公司

发行股份购买资产部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、 公司本次解除限售的股份数量为7,753,956股。
- 2、 本次限售股份上市流通日为2015年3月24日。

一、公司总股本变更情况及本次解除限售前公司限售股份概况

公司首次公开发行股票前股本总额为5,000万股,经中国证监会证监许可 [2010]161号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,680万股。经深 圳证券交易所《关于杭州中恒电气股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2010]75号)同意,公司于2010年3月5日在深圳证券交易所挂牌交 易。首次公开发行股票并上市后,公司总股本为6,680万股。

2011年5月10日,公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配方案》,以2010年12月31日总股本6,680万股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),并以资本公积金转增股本每10股转增5股。本次转增后,公司总股本由6,680万股变更为10,020万股。

2012年4月18日,公司以定向增发方式向55名激励对象授予294万股限制性股票并上市,公司总股本变更为10,314万股。

2012年11月19日,公司向杭州中恒投资科技有限公司(以下简称"中恒投资") 等8名特定对象发行股份购买其合计持有的北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 (以下简称"中恒博瑞")100%股权之新增23,654,595股股份上市,公司总股本 由103,140,000股增至126,794,595股。

2013年4月15日,公司向12名激励对象授予330,000股预留限制性股票并上市,公司总股本变更为127,124,595股。

2013年5月6日,公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积金转增股本每10股转增10股,转增后公司总股本变更为254,249,190股。

2013年12月3日,公司完成了112,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项,公司股本变更为254,137,190股。

2014年9月10日,公司向106名激励对象授予7,000,000股限制性股票并上市,公司总股本变更为261,137,190股。

2014年12月26日,公司完成了16,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项,公司股本变更为261,121,190股。

截至目前,公司尚未解除限售的股份数量为57,300,830股。

二、本次申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为北京中博软通投资管理中心(有限合伙)(以下简称"中博软通")、北京恒博达瑞投资管理中心(有限合伙)(以下简称"恒博达瑞")、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙,其所作出的各项承诺如下:

(一) 盈利补偿承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙及朱国锭承诺标的资产中恒博瑞2012年、2013年和2014年净利润分别为3,500万元、4,160万元和5,000万元。若中恒博瑞在补偿期限内实际利润(以具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准)未能达到承诺利润,标的资产出让方应按照《盈利补偿协议》的约定,以本次认购的中恒电气股份进行补偿。

根据天健会计出具的《关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审[2013]261号),中恒博瑞2012年扣除非经常损益后的净利润为3,606.97万元,超过2012年3,500万元的承诺净利润数;根据瑞华会计师事务所出具的《关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》(瑞华核字[2014]33010007号),2013年度,中恒博瑞公司经审计后扣除非经常性损益后的净利润为4,390.76万元,超过2013年4,160万元的承诺净利润数;根据瑞华会计师事务所出具的《关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》(瑞华核字[2015]33010007号),2014年度,中恒博瑞公司经审计后扣除非经常性损益后的净利润为5,743.52万元,超过2014年5,000.00万元的承诺净利润数。

因此中恒博瑞2012-2014年度业绩补偿承诺已履行完毕,且相关承诺人无需履行补偿义务。

(二)股份限售承诺

1、法定限售股份

标的资产出让方中恒投资、朱国锭承诺对于本次交易取得的对价股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

标的资产出让方中博软通、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙承诺对于本次交易取得的对价股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

标的资产出让方周庆捷承诺对于本次交易取得的5,753,155股对价股份,其中4,570,026股自本次发行结束之日起12个月内不得转让、1,183,129股自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

2013年5月6日,公司实施2012年度利润分配方案,以资本公积金转增股本每10股转增10股,即标的资产出让方周庆捷对于本次交易取得的对价股份变更为11,506,310股,其中9,140,052股自本次发行结束之日起12个月内不得转让、2,366,258股自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

此外,周庆捷作为公司现任董事,根据有关法律法规对上市公司董事、监事、高级管理人员持股的要求,周庆捷在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%; 离职后半年内,不转让其所持的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。

2、特殊限售股份

自上述法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后10个工作日止,各年度内各标的资产出让方不得转让其所认购的特殊限售股份,特殊限售股份数=标的资产出让方本次认购的股份数×(1-标的资产截至当期期末累积已达标承诺利润÷标的资产承诺年度承诺利润总额)。

中恒博瑞已完成2014年度(盈利补偿承诺的最后一个会计年度)的业绩承诺, 标的资产出让方(中恒投资、朱国锭、周庆捷除外)所持有的发行股份购买资产 的限售股份可以申请解除限售,无需履行补偿义务。

本次交易结束后,标的资产出让方因公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

(三) 关于规范关联交易的承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、 胡淼龙及朱国锭分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

- (1)本次交易完成后,本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中恒电气《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
- (2)本承诺人将杜绝一切非法占用中恒电气的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求中恒电气向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。
- (3)本承诺人将尽可能地避免与中恒电气的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中恒电气及其他股东的合法权益。
- (4) 如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给中恒电气造成一切损失和后果承担赔偿责任。

截止目前,本次申请解除股份限售股东均严格履行了上述承诺;亦不存在非经营性占用公司资金的情形。公司不存在对上述股东进行违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月24日。
- 2、本次解除限售股份的数量为7,753,956股,占公司股本总额的2.97%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为6人。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总 | 本次解除限售 | 备注 |
|----|------|-----------|-----------|-------------|
| | | 数(股) | 数量 (股) | |
| 1 | 周庆捷 | 2,366,258 | 0 | 该部分股份根据其承诺需 |
| | | | | 锁定 36 个月 |
| | | 1,871,516 | 1,871,516 | |
| | | 200,000 | 0 | 股权激励限售股 |
| 2 | 杨景欣 | 1,602,990 | 1,602,990 | |
| | | 160,000 | 0 | 股权激励限售股 |
| 3 | 张永浩 | 1,923,589 | 1,923,589 | |
| | | 150,000 | 0 | 股权激励限售股 |
| 4 | 胡淼龙 | 961,794 | 961,794 | |

| 5 | 恒博达瑞 | 118,006 | 118,006 | |
|----|------|------------|-----------|--|
| 6 | 中博软通 | 1,276,061 | 1,276,061 | |
| 合计 | | 10,630,214 | 7,753,956 | |

说明:

1、 周庆捷为公司现任董事,其所持首发后个人类限售股份为4,237,774股,其中2,366,258股需锁定36个月,因此其本次解除限售股份数量为1,871,516股。

四、 备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股份结构表和限售股份明细表;
- 4、《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》;
 - 5、深交所要求的其他文件。

杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2015年3月20日