江苏三六五网络股份有限公司

关于共同实际控制人减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月24日, 公司收到共同实际控制人胡光辉先生、邢炜先生、章海林 先生、李智先生减持股份的通知,2015年3月20日至2015年3月23日期间,胡光辉 先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生通过大宗交易累计减持公司无限售条件 流通股股份127.01万股,占公司总股本的1.59%。

其中胡光辉先生在2015年3月20日至2015年3月23日期间通过深圳证券交易 所大宗交易系统累计减持了57.84万股,占公司总股本的0.72%; 邢炜先生在2015 年3月20日至2015年3月23日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持了 32.52万股,占公司总股本的0.41%; 章海林先生在2015年3月20日至2015年3月23 日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持了24.02万股,占公司总股本 的0.3%: 李智先生在2015年3月20日至2015年3月23日期间通过深圳证券交易所大 宗交易系统累计减持了12.63万股,占公司总股本的0.16%。

担任公司董事、监事、高管的实际控制人的减持情况已按有关规定在中国证 监会指定信息披露网站公告。

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均 价(元)	减持股(股)	占公司总 股本比例 (%)
胡光辉	大宗交易	2015年3月20日	163. 02	345300	0. 43
	大宗交易	2015年3月23日	179. 32	233100	0. 29
邢炜	大宗交易	2015年3月20日	163. 02	166700	0. 21

	大宗交易	2015年3月23日	179. 32	158500	0. 20
章海林	大宗交易	2015年3月20日	163. 02	123100	0. 15
	大宗交易	2015年3月23日	179. 32	117100	0. 15
李智	大宗交易	2015年3月20日	163. 02	64700	0.08
	大宗交易	2015年3月23日	179. 32	61600	0.08
合计				1270100	1. 59

除本次披露的减持外,上述股东最近6个月未买入过公司股份。上述股东最近6个月减持公司股份情况如下:

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均 价(元)	减持股(股)	占公司总 股本比例 (%)
邢炜	大宗交易	2015年3月16日	148.64	138, 900	0. 17
	大宗交易	2015年3月18日	150. 25	138, 900	0. 17
	大宗交易	2015年3月19日	154. 17	164, 200	0. 21
章海林	大宗交易	2015年3月16日	148. 64	102, 600	0. 13
	大宗交易	2015年3月18日	150. 25	102, 600	0. 13
	大宗交易	2015年3月19日	154. 17	121, 300	0. 15
李智	大宗交易	2015年3月16日	148. 64	53, 900	0.07
	大宗交易	2015年3月18日	150. 25	53, 900	0.07
	大宗交易	2015年3月19日	154. 17	63, 800	0.08
合计				940, 100	1. 17

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
			占总股		占总股
		股数(股)	本比例	股数(股)	本比例
			(%)		(%)
胡光辉	合计持有股份	14, 803, 512	18. 50	14, 225, 112	17. 78
	其中: 无限售条件 股份	14803512	18. 50	14, 225, 112	17. 78

	有限售条件 股份	0	0	0	0
邢炜	合计持有股份	8, 678, 166	10.84	8, 352, 966	10. 44
	其中:无限售条件 股份	1, 838, 042	2. 30	1, 512, 842	1.89
	有限售条件 股份	6, 840, 124	8. 55	6, 840, 124	8. 55
章海林	合计持有股份	5, 213, 741	6. 52	4, 973, 541	6. 21
	其中: 无限售条件 股份	1, 058, 560	1. 32	818, 360	1. 02
	有限售条件 股份	4, 155, 181	5. 19	4, 155, 181	5. 19
李智	合计持有股份	3, 734, 643	4. 67	3, 608, 343	4. 51
	其中: 无限售条件 股份	804, 961	1. 01	678, 661	0.85
	有限售条件 股份	2, 929, 682	3. 66	2, 929, 682	3. 66

二、其他相关说明

- 1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 本次减持也未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
- 2、本次减持股东未在《江苏三六五网络股份有限公司招股说明书》等文件 中做出最低减持价格等承诺。
- 3、本次减持后,公司共同实际控制人胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生合计持有公司31,159,962股,占公司总股本的38.94%,仍为公司共同实际控制人.

三、备查文件

1、胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生的持股变动告知函。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司 2015年3月24日