股票代码：600455              股票简称：博通股份            公告编号：2015-005

西安博通资讯股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东权益变动属于减持，具体为曾经持股 5%以上的公司股东（西安

经发经贸实业有限责任公司）已经累计减持本公司股份数量达到本公司总股本的

5.03％。

2、本次股东权益变动不触及要约收购。

3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。

一、本次股东权益变动基本情况

1、西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”“博通股份”）2015

年 4 月 3 日接到公司股东西安经发经贸实业有限责任公司（简称“经发经贸”）

的通知，2015 年 1 月 26 日至 4月 3日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞价

交易系统共计减持本公司股票 2,117,085 股，占本公司总股本的 3.39％，成交

价格区间为 22.11 元至 35.00，本次减持后，经发经贸持有本公司股份数量为

1,002,000 股，占本公司总股本的 1.60％。

自 2006 年 7 月本公司实施股权分置改革、并 2009 年 5 月经发经贸所持本公

司股份性质全部变更为无限售条件流通股起至今，经发经贸已经累计减持本公司

股份数量 3,140,455 股，占本公司总股本的 5.03％。

2、经发经贸所持股份性质等情况

根据上市公司股权分置改革的相关规定，2006 年 7 月本公司实施了股权分置

改革方案，实施后经发经贸持有本公司股份 4,142,455 股，占本公司总股本的

6.63%，其为有限售条件流通股股东，其所持有的 4,142,455 股股份性质均为有

限售条件流通股。

之后根据上市公司股权分置改革的相关规定，经审核通过，经发经贸所持有

的本公司 3,120,000 股和 1,022,455 有限售条件流通股, 分别从 2008 年 1月 28

日和 2009 年 5 月 4 日开始解除限售并开始流通，股份性质变更为无限售条件流

通股。自 2009 年 5 月 4 日起，经发经贸已成为无限售条件流通股股东，其所持

有的本公司 4,142,455 股（占本公司总股本的 6.63%）股份性质均已全部变更为

无限售条件流通股。

3、经发经贸基本情况

经发经贸注册资本为人民币 10000 万元；法定代表人丛军。经发经贸的经营

范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法

律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。其主营业务为

钢材、煤炭、有色金属、水泥等的商品贸易。经发经贸通过上海证券交易所集中

竞价系统减持博通股份股票，以获取资金。本公司第一大股东西安经发集团有限

责任公司（简称“经发集团”）是经发经贸的控股股东，经发集团持有经发经贸

99.5%股权。

4、本次权益变动情况

（1）2009 年 7 月 14 日至 7月 29 日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞

价交易系统累计减持博通股份股票173,370股，占博通股份总股本的0.28％, 成

交价格区间为 13.77 元至 14.70 元。本次减持后，经发经贸持有博通股份股票

3,969,085 股，占博通股份总股本的 6.35％。

（2）2014 年 12 月 11 日至 12 月 15 日，经发经贸通过上海证券交易所集中

竞价交易系统累计减持博通股份股票 637,500 股，占博通股份总股本的 1.02％，

成交价格区间为 21.02 元至 22.45 元。本次减持后，经发经贸持有博通股份股票

3,331,585 股，占博通股份总股本的 5.33％。

（3）2014 年 12 月 16 日，经发经贸通过上海证券交易所集中竞价交易系统

共计减持博通股份股票 212,500 股，占博通股份总股本的 0.34％，成交价格区

间为 21.66 元至 22.10 元。本次减持后，经发经贸持有博通股份股票 3,119,085

股，占博通股份总股本的 4.99％。

（4）2015 年 1 月 26 日至 4 月 3 日期间，经发经贸通过上海证券交易所集

中竞价交易系统共计减持博通股份股票 2,117,085 股，占博通股份总股本的

3.39％，成交价格区间为 22.11 元至 35.00 元。本次减持后，经发经贸持有博通

股份股票 1,002,000 股，占博通股份总股本的 1.60％。

上述四次合计经发经贸已经累计减持博通股份股票 3,140,455 股，占博通股

份总股本的 5.03％。

经发经贸通过上海证券交易所集中竞价系统减持博通股份股票，以获取资

金。经发经贸有意向在未来 12 个月内继续减持博通股份股票。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致本公司控股股东或实际控制人的变化。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人（经发经贸）披露简式权益变动报告

书，经发经贸相关的博通股份简式权益变动报告书本公司于 2015 年 4 月 4 日在

《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披

露。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日

http://www.sse.com.cn/