证券代码：000725       证券简称：京东方 A       公告编号：2015-013

证券代码：200725       证券简称：京东方 B       公告编号：2015-013

京东方科技集团股份有限公司

2014 年非公开发行 A股股票解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司2014年非公开发行的股票，本次

解除限售的数量为11,847,619,043股。

2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2015年4月15日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行

A股股票方案经2013年7月19日召开的第七届董事会第二次会议、2013

年8月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行共向10名特定投资者发行21,768,095,233股，

并于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发

行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁

定。具体情况如下：

序号 发行对象 认购股数（股） 限售期

1 北京国有资本经营管理中心  4,063,333,333.00  36 个月

2 合肥建翔投资有限公司  2,857,142,857.00  36 个月

3 重庆渝资光电产业投资有限公司  3,000,000,000.00  36 个月

4 深圳市平安创新资本投资有限公司  1,190,476,190.00  12 个月

5 华安基金管理有限公司  4,285,714,284.00  12 个月

6 华宝兴业基金管理有限公司 657,142,857.00  12 个月

7 民生加银基金管理有限公司 2,380,952,380.00  12 个月

8 华融证券股份有限公司 238,095,238.00  12 个月

9 重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司 238,095,238.00  12 个月

10 平安大华基金管理有限公司 2,857,142,856.00  12 个月

合   计 21,768,095,233.00 -

二、本次解除限售股份具体情况

1、本次解除限售股份上市流通日为2015年4月15日。

2、本次解除限售股份明细如下：

序

号
股东名称 持股数量

其中持有的限售

股份数量（股）

本次解除限售数

量（股）

占解除限售

前上市公司

无限售条件

股份的比例

占上市公

司总股本

的比例

1

深圳市平安创

新资本投资有

限公司

1,190,476,190 1,190,476,190 1,190,476,190 9.27% 3.37%

2

华安基金－工

商银行－中融

国际信托－中

融－融京 1 号

集合资金信托

计划

1,904,761,904 1,904,761,904 1,904,761,904 14.83% 5.40%

3

华安基金－华

夏银行－平安

信托－平安财

富＊汇泰 72 号

集合资金信托

2,380,952,380 2,380,952,380 2,380,952,380 18.54% 6.75%

4

中国建设银行

－华宝兴业行

业精选股票型

证券投资基金

28,571,429 28,571,429 28,571,429 0.22% 0.08%

5

中国建设银行

－华宝兴业多

策略增长证券

投资基金

9,523,810 9,523,810 9,523,810 0.08% 0.03%

6

华宝兴业基金

－兴业银行－

中信证券股份

有限公司

476,190,476 476,190,476 476,190,476 3.71% 1.35%

7

华宝兴业基金

－兴业银行－

中国华电集团

财务有限公司

47,619,047 47,619,047 47,619,047 0.37% 0.13%

8

华宝兴业基金

－兴业银行－

王芳

95,238,095 95,238,095 95,238,095 0.74% 0.27%

9

民生加银基金

－民生银行－

平安信托－平

安财富－汇泰

66 号集合资金

信托计划

2,380,952,380 2,380,952,380 2,380,952,380 18.54% 6.75%

10

华融证券－工

商银行－华融

定增 2 号集合

资产管理计划

238,095,238 238,095,238 238,095,238 1.85% 0.67%

11

重庆江北嘴中

央商务区投资

集团有限公司

238,095,238 238,095,238 238,095,238 1.85% 0.67%

12

平安大华基金

－平安银行－

平安大华平安

金橙财富 31 号

资产管理计划

1,428,571,428 1,428,571,428 1,428,571,428 11.12% 4.05%

13

平安大华基金

－平安银行－

平安大华平安

金橙财富 34 号

资产管理计划

1,428,571,428 1,428,571,428 1,428,571,428 11.12% 4.05%

合计 11,847,619,043 11,847,619,043 11,847,619,043 92.24% 33.57%

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目
本次变动前

本次变动数
本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、有限售条件股

份
22,445,233,304 63.60% -11,847,566,052 10,597,667,252 30.03%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00%

2、国有法人持股 10,595,502,993 30.02% 0 10,595,502,993 30.02%

3、其他内资持股 11,847,619,043 33.57% -11,847,619,043 0 0.00%

其中：境内非国有

法人持股
11,847,619,043 33.57% -11,847,619,043 0 0.00%

境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0.00%

5、高管持股 2,111,268 0.01% 52,991 2,164,259 0.01%

二、无限售条件股

份
12,844,404,270 36.40% 11,847,566,052 24,691,970,322 69.97%

1、人民币普通股 11,505,744,270 32.60% 11,847,566,052 23,353,310,322 66.18%

2、境内上市的外资

股
1,338,660,000 3.79% 0 1,338,660,000 3.79%

3、境外上市的外资

股
0 0.00% 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%

三、股份总数 35,289,637,574 100.00% 0 35,289,637,574 100.00%

四、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的

承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金

占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利

益行为的情况。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

                              董 事 会

                                   2015年4月9日

	本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。