证券代码：300316        证券简称：晶盛机电          编号：2015-070

浙江晶盛机电股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人不减持股份的公告

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 18 日收到公

司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司、公司实际控制人邱敏秀女士、曹建伟

先生的承诺函，具体内容如下：

控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司郑重承诺：从公告日起至 2015 年 12

月 31 日期间不减持浙江晶盛机电股份有限公司股票，若违反上述承诺，减持股份

所得全部归公司所有。

基于对公司实际情况的了解和对公司未来发展的信心，公司实际控制人邱敏秀

和曹建伟郑重承诺：从公告日起至 2015 年 12 月 31 日期间不减持浙江晶盛机电股

份有限公司股票，若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归公司所有。

截止本公告日，上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票474,630,400股，

占股本总额的 53.73%；邱敏秀女士持有公司股票 32,663,400 股，占股本总额的

3.70%；曹建伟先生持有公司股票 28,694,820 股，占股本总额的 3.25%。上述 3 位

股东合计持有公司股票 535,988,620 股，占公司股本总额的 60.67%。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 19 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。